
SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KOÇOĞLU 577  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
163,073 228,890 4 243 3871 13433 140773

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,00 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 32 48 16,00 18 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCaAbDaaAaDbCaCacdBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDccDCdccc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAadacCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABdabacbaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) adb  d    caCd   D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDCBDdADdabdcddDbadc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKHAN YILDIRIM 544  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,190 228,890 2 153 2566 9664 102104

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 2 3 1,00 10 2,50 3,40 4,62

Fen 20 12 6 10,00 50 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 36 25 27,67 31 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbcAADBBcCba DdbA Bd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAADCCcbB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BcCaacdAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)    ab  CaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (FEN) CDcBDaAcBD AbDAbCBa 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KEMAL DENİZ 1311  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
62,227 228,890 12 381 5786 18989 192480

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,00 2,13 3,40

Fen 20 2 18 -4,00 -20 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) abccdCbcdaabbcdCBadb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abCCBDdddD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) ddbcdbacdA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCcdADbdbc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bcdbadbDCabDabcbdadA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) abcdDcbaabcddcbaaBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL CAN ZENGİN 1430  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,823 228,890 7 339 5092 16928 175577

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,00 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 24 64 2,67 3 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dCDAcbaccb bacacACBd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cadbD acac

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) acbdcAbbCb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AdCBabcCba

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cacdcACDadbdbdAccbAa

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) ccbdbAAaBDbCcbdacdBc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM  *LE 1663  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
92,947 228,890 11 366 5550 18270 187182

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 19 -5,33 -27 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,00 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cbaabaacdbacAcbadcaa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dcbdaccbAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dAcBbcCcbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cadcbaCbcD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) BadBdcCbCccadcAacDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) daCBcAdcdacdAdacbdca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 1 19 5

Türkçe 20 1 19 5

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN YILMAZ 1706  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,157 228,890 6 298 4612 15574 162510

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 6 13 1,67 8 1,00 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 28 61 7,67 9 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dAcbdCCadbDAcdAaBadc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cabdcbabdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dbDBCAaacA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) addBAabCbc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A bbCabDdcabCbcbdBcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dbadDaAcBDcAbDcdbacd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
Ş    *V* 1342  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
112,247 228,890 9 345 5182 17174 177736

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,00 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 12 28 2,67 3 8,77 24,21 31,16

Sayısal (MAT) adbaddabdacCCdbaDcdd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDCBadADdbcaACdDcCaa

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKDENİZ 682  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,457 228,890 3 197 3200 11473 120973

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 5 6 3,00 15 1,00 2,13 3,40

Fen 20 7 2 6,33 32 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 31 32 20,33 23 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdbAADadcC  aDabAbac

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbddc Cc d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdC BcbAD 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCabDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ABAbdc  bD bC      d

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBD A*  d  D      

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 2 35

Fen 20 7 2 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN KARAMAN 1472  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,340 228,890 1 126 2231 8655 92051

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 9 0 9,00 90 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 8 5 6,33 32 1,00 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 43 39 30,00 33 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcabCdCadcDAddAbBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCcDacbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) ddbcCAdcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dddBbA c BD  A B  AB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) abbaDbADBbcCAdBDAbcb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TEBER 932  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
143,947 228,890 5 287 4403 14920 155965

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,00 2,13 3,40

Fen 20 5 13 0,67 3 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 29 53 11,33 13 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAbccBAdbcaDCadCcB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abcdDdbBca

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAdCcbadCb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bBCaDbAdaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) aCdBAcdbadb a  B  c 

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) a CBcAdbcDaCba bcdac

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAKIR 1889  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,600 228,890 8 341 5101 16948 175706

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 13 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 2,83 7,35 8,36

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 0,23 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,67 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,50 3,40 4,62

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 1,00 2,13 3,40

Fen 20 7 12 3,00 15 2,79 6,69 8,18

Toplam: 90 22 62 1,33 1 8,77 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ddbAAaBdAaDadbCaAaBd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cadbadbcac

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) acaaabdcCD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AddcbDcdDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) b cA dabdb  C dbaaad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) aDBdaaAbaD AbbAdbccB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 13 10

Matematik 20 2 13 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NOKTA 718 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,383 228,890 1 179 2922 10696 112865

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 1 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,00 7,35 8,36

Tarih 10 2 2 1,33 13 1,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 3,40 4,62

Matematik 20 1 0 1,00 5 1,00 2,13 3,40

Fen 20 7 8 4,33 22 4,33 6,69 8,18

Toplam: 90 35 24 27,00 30 27,00 24,21 31,16

Sözel (TÜR) acabCCCaCDDAdBAaBcCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) c  Cd    D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCAaccA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABA dCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A                   

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CD abaAaaD AC bda D 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 2 20

Tarih 10 2 2 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A* * L**O 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
143,720 228,890 15 288 4415 14943 156159

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,51 3,40 4,62

Toplam: 90 22 28 12,67 14 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BddaCbCDCDcAbcbCBDdb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCdccBcbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBabbdAC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dbcadDCbDc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AFRANUR AYDOĞMUŞ 1742 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,400 228,890 9 186 3033 11008 116004

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,02 2,13 3,40

Fen 20 7 12 3,00 15 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 42 45 27,00 30 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCaAbDBccCbaCDdDdC B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDddDCC Dc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACacACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCcaaAaDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) AccdbdCaCabbCbdccBaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBcaAaaDbdbDbd aDd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AR**U*M* Ğ*L 1618 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,733 228,890 18 311 4825 16175 168452

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,02 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 10 16 4,67 5 21,09 24,21 31,16

Sayısal (MAT) BCd c            a d

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCabcdcdaDCAbBDbbca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRANUR KOCA 1787 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,163 228,890 10 198 3205 11492 121186

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,51 3,40 4,62

Toplam: 90 29 12 25,00 28 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAcbCdCDCaDAABACBDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCCBaBAdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCAaBcB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) B         

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 0 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KIZILIRMAK 71 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,923 228,890 2 90 1612 6726 71736

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 5 1 4,67 23 2,02 2,13 3,40

Fen 20 10 9 7,00 35 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 48 24 40,00 44 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcBbCCCaaDDAdBAbBDac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCB adA 

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCA aAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADbCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)    BA   C      a D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCaDdAaBDcCd accdBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AKIN ÇIBUK 75 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
99,937 228,890 22 356 5435 17930 184477

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 7 -0,33 -2 7,97 7,35 8,36

Toplam: 90 3 7 0,67 1 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BccbadCad           

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 7 10

Türkçe 20 2 7 10

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 0 0 0

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR UYSAL 335 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,853 228,890 16 292 4477 15137 158345

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,02 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 32 58 12,67 14 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcdaCCCDdDDAbccCBDdb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDddcbddAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbDBaAbdbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cdccADCbcD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AabdCabcCcbbdbdaddad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDddacAbBacAbbcddabB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ASİL 107 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,413 228,890 3 123 2207 8578 91192

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,51 3,40 4,62

Fen 20 6 10 2,67 13 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 44 22 36,67 41 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAccCCCDCDDbAaACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ccaCBaBdcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCACadA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (FEN) dbcBbaAbBDc bDdC   d

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP HAN TERYAKİ 4 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,557 228,890 13 253 3946 13627 142824

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 1 0 1,00 10 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,02 3,93 4,53

Toplam: 90 17 8 14,33 16 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR)    A DBdbC aCDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR)     D     

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACacAa Ab

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 3 60

Türkçe 20 12 3 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 0 10

Tarih 10 1 0 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH SANCAR 456 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,067 228,890 17 307 4755 15983 166812

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 7 1,67 8 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 0 7 -2,33 -23 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 3 9 0,00 0 2,02 2,13 3,40

Fen 20 5 6 3,00 15 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 19 36 7,00 8 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCcAd BdbCbc        

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cb dab da 

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dAbCBb   D

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cadB  A  d

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) aCbBd  a db   b D ca

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) c d DA b Db  C  c aD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 7 20

Türkçe 20 4 7 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 7 0

Tarih 10 0 7 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 6 25

Fen 20 5 6 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARABENLİ 179 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,247 228,890 7 167 2807 10385 109791

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 10 9 7,00 35 2,02 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 36 44 21,33 24 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DA aBcACDaCD Ddd B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbd DbdB d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACCBcabAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AcbcaDb   

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c AAdBCDbDCcCbADacab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) aaBBccdDaabbCcddaBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 10 9 50

Matematik 20 10 9 50

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HACI EREN ARSLAN 115 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,030 228,890 12 234 3725 13044 136807

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,02 2,13 3,40

Fen 20 8 11 4,33 22 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 34 55 15,67 17 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCabdbdabCbDCbdDAdBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDAcDaCdcd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdadaAbAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) badBcacCbC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BacdAAbcdBadbAdacacB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCBD ADdababdBDcdBc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇETİN 576 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,413 228,890 6 137 2344 9016 95729

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 3 8,00 40 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,02 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 42 26 33,33 37 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) B dbdCCDC DAA   B   

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBbBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaAbcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCABAabC b

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A   a          DaddA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcaBaaAaBaAAbDbCacDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 3 45

Türkçe 20 9 3 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 0 33
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR DOĞAN 118 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,967 228,890 14 276 4273 14540 152119

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,51 3,40 4,62

Toplam: 90 25 23 17,33 19 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BccbadCadDDAABdbBbaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ccdCBDddAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcabbBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG)  CdBAaCa D

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM OKAN ÇINAR 122 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
105,810 228,890 21 348 5308 17559 181296

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,02 2,13 3,40

Fen 20 2 18 -4,00 -20 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 23 66 1,00 1 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcdcCaC dbDAcadCBbCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbaaBcdcdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAbdCddacA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cabccDbaac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABcdCBabbabDdbcaaBdc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dcBabcdbdaAcbcbaaacd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT HAMDİ ÜŞENMEZ 150 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,437 228,890 1 12 211 1424 14271

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 7 2 6,33 63 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 9 3 8,00 40 2,02 2,13 3,40

Fen 20 17 3 16,00 80 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 68 12 64,00 71 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAaDC CDCDDAABACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBD AbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAaaA 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)   cBAAC  BDCdA d   B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDdADBDDdACaDACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE EZGİ ADIYAMAN 157 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,333 228,890 5 132 2304 8887 94328

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,51 3,40 4,62

Toplam: 90 41 9 38,00 42 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAacbCCDCDDAABACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCCBacAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCACBdA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCaD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARAKAŞ 171 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,947 228,890 11 219 3565 12582 132034

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 5 11 1,33 7 2,02 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 35 51 18,00 20 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cAdDdCbDaaDAbBACBaCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBcdAbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CdbdCAdcdA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adbBdcbCbb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) Aad a CbCb bd AccccA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDdBcbcaBabbacAbdcDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞULE KOÇAK 557 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,033 228,890 8 168 2812 10405 109926

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 8 0 8,00 80 3,51 3,40 4,62

Toplam: 90 34 11 30,33 34 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAd bCCDCDDAA ACBDdD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCCdaddcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCA aAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BC BADC DD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMRÜM UTKU ÖZ 187 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,240 228,890 20 338 5079 16887 175324

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,02 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 29 61 8,67 10 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cbabbCCDdaacbBACcDac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbdaaacdAb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAadAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCdBcDbaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cbccdAabbcadbAcccbAc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDCBDccbdcabAadcbbaD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRİYE ÜRÜNLÜ 14 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,253 228,890 4 128 2254 8731 92884

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,02 2,13 3,40

Fen 20 10 8 7,33 37 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 42 37 29,67 33 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BccbadCadDDAABAbabaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbdCcDdd D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAaaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCdB DCaaD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBAA   D ba C ADcca 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cb db AadDcACDACCBba

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DOĞAN 2260 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
122,880 228,890 19 322 4925 16439 171078

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,97 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,02 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,51 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,02 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 3,87 6,69 8,18

Toplam: 90 27 63 6,00 7 21,09 24,21 31,16

Sözel (TÜR) bbaAdDddcCaabcaDcada

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abdcbdaBDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BbaCdAbACb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) badBcDdbaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cbcadAbcaaDbadABaDcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcaacbAaabDCdCBabaBb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAHSEFA KÖSE 198 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
93,093 228,890 20 365 5547 18265 187133

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 2,03 2,13 3,40

Fen 20 6 13 1,67 8 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 22 66 0,00 0 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcBbbCCcCccdddddBbba

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abbCcccccD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aAaaabbBcD

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) ddddbcCCcD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) BbbcccaaddcCdddccb c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) Bb cbbdbBccCbbBDbCac

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 17 10

Matematik 20 2 17 10

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE KÖKÇEN 222 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,967 228,890 8 139 2380 9138 96945

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 3 1 2,67 13 2,03 2,13 3,40

Fen 20 13 7 10,67 53 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 35 37 22,67 25 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcacbdCDC DAAacCBb D

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCdcbaddb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) acDaaAdBbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) abdBADCaac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A             d  BB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDcAbBDcAbDbCCBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 0 33
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KOÇ 1364 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,053 228,890 7 109 1979 7864 83382

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 0 2,00 20 3,20 3,93 4,53

Matematik 20 4 3 3,00 15 2,03 2,13 3,40

Fen 20 13 2 12,33 62 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 34 16 28,67 32 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAa CCCDacDd aACaDda

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDaCcDdA  

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) C         

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sayısal (MAT)  Bc  B Dd  c       A

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDaADBD A DA C D 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 1 0 10

Din K.ve A.B. 10 1 0 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 2 0 67
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 2 65

Fen 20 13 2 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANPOLAT ÇALIM 287 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,897 228,890 15 314 4875 16300 169726

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,03 2,13 3,40

Fen 20 5 10 1,67 8 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 24 49 7,67 9 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAcDccAdbbabCaAbcc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dcbAabdccB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAaCBcCbBc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBaBabca  

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cbcabcCbdB          

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) acCabdAcBDaCdbc     

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ELMAS 292 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,363 228,890 3 53 992 4505 47541

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 7 8 4,33 22 2,03 2,13 3,40

Fen 20 17 3 16,00 80 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 54 29 44,33 49 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdbCdCDCDbAA d BDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCdBaBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAbdAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cdbabDaCbc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) a  BAc  CaDbCc abDAa

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDcAaBDDCACBDACaD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 8 35

Matematik 20 7 8 35

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN TALAN 293 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,960 228,890 1 11 198 1362 13591

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 12 3 11,00 55 2,03 2,13 3,40

Fen 20 16 2 15,33 77 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 68 11 64,33 71 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAADBBACbDCDbDACaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abAADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACCB CA D

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABC DcACD 

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ABA CBCaCaC C  DaB A

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAbBD ACDACCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 12 3 60

Matematik 20 12 3 60

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 2 0 67
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SUDE AIKAN 294 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
159,690 228,890 12 255 3978 13701 143551

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 1 1 0,67 7 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 1 2 0,33 2 2,03 2,13 3,40

Fen 20 7 12 3,00 15 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 23 29 13,33 15 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) adcAbDcBACa  bbDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR)     Da    

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN)  ACacAd   

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)   bac     

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) A             d  d  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDcdacAaaDcAac bCBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 1 10

Tarih 10 1 1 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA GÜL 1627 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,027 228,890 2 30 639 3206 33582

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 10 6 8,00 40 2,03 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 62 24 54,00 60 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADacACbDCDCaACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDAADCdBaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACaaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cdA  BCcCDa  AbaBBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDaAaBDcACDbCCabd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM AYBAR 1307 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,160 228,890 11 225 3634 12779 134275

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 3 1 2,67 13 2,03 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 27 31 16,67 19 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbbAADBacCDb    da d

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbA bCCd d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACaaACbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)        a  

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)              A a D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCaDccaBDaadCdDbbBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE YILMAZ 1998 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,710 228,890 10 220 3572 12594 132208

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 2 6,33 32 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 3 1 2,67 27 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 3,20 3,93 4,53

Matematik 20 3 1 2,67 13 2,03 2,13 3,40

Fen 20 4 2 3,33 17 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 19 10 15,67 17 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  C A D     DaDCa   B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BD     dD 

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cda aA    

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT) B  Bc       C       

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)   CBa A   a    D    

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 2 35

Türkçe 20 7 2 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 1 4 10

Din K.ve A.B. 10 1 4 10

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

ÜÇGENLER 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 2 20

Fen 20 4 2 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SÖYLEMEZ 1304 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,460 228,890 9 176 2870 10553 111170

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 5 6,33 32 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 2 2 1,33 13 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 4 10 0,67 3 2,03 2,13 3,40

Fen 20 13 5 11,33 57 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 29 31 18,67 21 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C cA DcaAC  dD cA  B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) a   DC d  

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) Bda ad  A 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  a cc  a d

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) a  cbc  bBDCCd  abcc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCBDcADBDaCACBDAb  

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 5 40

Türkçe 20 8 5 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 2 20

Tarih 10 2 2 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TORUN 740 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,097 228,890 5 94 1705 6985 74355

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,03 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 48 34 36,67 41 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABbCdCDCDDAbBddBDdD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCdB ddAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADdCAbBcA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABdbCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) a  B c  CcDCCd  cbcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) acaBDcADB*abACdDcCcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR DEMİRCİ 1623 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
74,307 228,890 21 379 5729 18812 191388

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,03 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) abdbCadcbaadccbbdaCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbaCaDabba

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbadaAadcB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dacadaddbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) daccacdaCbbDCcdaadcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) accBDadadbbAdadCdBDa

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER CUNKAŞ 275 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,583 228,890 13 273 4232 14410 150844

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 0 3 -1,00 -10 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,03 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 25 46 9,67 11 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CabAAbBBbbccCcdDAaBc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR)    cc   a 

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAadcb  B 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)        a  

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ABcdaBdcCDbcdbbbdcBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) abacD*AbcDAcCbdCaBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 3 0

Tarih 10 0 3 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 3 0 100
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AHMET ŞERDEN 1921 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,413 228,890 17 344 5155 17094 177088

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,83 3,40 4,62

Toplam: 90 15 35 3,33 4 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) bbcAdbacbaDbCaCDACad

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) acbAabdcaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dbdacACABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) caCacadbca

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ŞERDEN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
100,790 228,890 18 355 5424 17885 184113

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 2,03 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 10 29 0,33 0 20,24 24,21 31,16

Sayısal (MAT) aCbdb CbCd*babAdacdc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dabccAdaBaDCbadcbdBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLİN YALÇIN 252 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
145,987 228,890 14 284 4353 14772 154452

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 3 9 0,00 0 2,03 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 29 43 14,67 16 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ccaDCC Dd D   d BDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCC c ddD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcaAbdbB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aC cbDCCb 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) c    Abb  D bdba Dba

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbdcDdAaBbadACcccbdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR İBA 248 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,633 228,890 6 104 1834 7406 78743

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,03 2,13 3,40

Fen 20 9 9 6,00 30 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 47 32 36,33 40 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDA DBBcbDaCDdDdCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbdADCdd B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbBcdAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDdCbC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cBA b  D ba C  DcBab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) acaBDaAaBDcAbD C dDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALAK 239 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
98,227 228,890 19 362 5477 18036 185203

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,03 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 24 66 2,00 2 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dabcADBcddacbadabCad

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDbcaCCdDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dAbdabadCc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AcadbbACbd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) adcBAbCabdbbaccaDcbd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDbccAdacbaddCBbACdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİROK 245 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
120,323 228,890 16 326 4984 16612 172784

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 3 7 0,67 3 2,03 2,13 3,40

Fen 20 4 8 1,33 7 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 18 39 5,00 6 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) adBaCdb ac d    B  D

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dD  cb A c

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAbdaAbcAC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) ad  d aabc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBd  aC       b adBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDaBa  caDbda      c

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 8 20

Türkçe 20 4 8 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 7 0

İngilizce 10 0 7 0

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞEN 243 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,647 228,890 4 75 1420 6140 65422

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,32 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,20 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,83 3,40 4,62

Matematik 20 5 3 4,00 20 2,03 2,13 3,40

Fen 20 13 7 10,67 53 6,00 6,69 8,18

Toplam: 90 47 30 37,00 41 20,24 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADaacCbaCDbDdCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDbADCddcB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbcb cAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCBDDAaDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c      D   ab AD BB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDacbBDAACDcdCaDd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 0 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADEVİYE NUR DEMİR 311 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,720 228,890 17 350 5378 17777 183293

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 5 11 1,33 7 1,76 2,13 3,40

Fen 20 3 13 -1,33 -7 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 21 61 0,67 1 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAabdCbcbabbbcAdcaCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abdbdbdcbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aADBCdCdcB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCbdbcabcb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABcbdcCcd    dbaaBcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) acBdcDcbdb    baCcbc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE GÜNEŞŞ 319 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,237 228,890 3 51 964 4414 46564

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 9 0 9,00 90 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 9 8 6,33 32 1,76 2,13 3,40

Fen 20 11 7 8,67 43 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 58 25 49,67 55 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAa CaCDdDDAABACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abCCBDcAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CcDBCAaBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABA b dDCDaD dADddac

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDdBDDAbdDcAb ACCda 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 9 8 45

Matematik 20 9 8 45

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN EKİNCİ 320 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,557 228,890 7 145 2445 9317 98698

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 5 14 0,33 2 1,76 2,13 3,40

Fen 20 13 4 11,67 58 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 41 39 28,00 31 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C  AADaaAC aCadcda B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) db AcaddbB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbBbCd a

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBD ACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dCAdbbbaCd CbbcBcada

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBD AaBDDCACdD Cc 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 8 40

Türkçe 20 8 8 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇAKMAK 344 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,447 228,890 8 187 3063 11096 116812

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 2 4 0,67 3 1,76 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 38 38 25,33 28 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dccDCCaDdaDAbdAbBDac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDCCBDadAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbacabaBAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adbdADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) d dbC  b         B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBdbDADBDcAaDcCaaac

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ZEYNEP ÖVEZ 227 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,143 228,890 10 228 3686 12950 135926

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 6 12 2,00 10 1,76 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 35 46 19,67 22 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaaAdDcdAdca  acAb B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbd DaCc B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbBAd A 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCBbDACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  dbBdcabCdaabA aDDcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDCBcAAaBbbbbCdcAbda

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAZIM GÜMÜŞ 681 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
78,720 228,890 19 376 5696 18714 190703

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,76 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CacAbcdacbbcabdaAbBd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDbdabadcB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACbacCbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bcdaDbdCad

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) AcbdaBdaCcabdbbbdaac

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dbaBDaccBcdAabcadBbd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAMİ ÇELİKER 402 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,780 228,890 4 83 1573 6612 70549

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,76 2,13 3,40

Fen 20 11 4 9,67 48 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 45 21 38,00 42 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDA DBaAC DCDCaAaBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbdADCC aB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACa cCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCab ACD 

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    Bb     D  d a c B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) B CBaAAaBDc  CBDA  c

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 4 55

Fen 20 11 4 55

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TÜRKAN 338 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
117,660 228,890 15 335 5048 16793 174444

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 14 -0,67 -3 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 2 5 0,33 3 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 1 3 0,00 0 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,76 2,13 3,40

Fen 20 6 10 2,67 13 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 19 46 3,67 4 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbcAcDadbbccaD a aac

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbcAc   Dc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cbaddcaAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) c  a b  D 

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  dbBdcabCd      D   

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbC D AadDcb  dDbCaa

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 14 20

Türkçe 20 4 14 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 0 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL CEYHAN 581 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,613 228,890 13 270 4179 14255 149215

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,76 2,13 3,40

Fen 20 7 11 3,33 17 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 27 40 13,67 15 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) d Bba   CbDAc ACBc c

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbbd D dAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) adccab dAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) Ba BADCCDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cab d  Db   C   d c 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbcB *AaBaAdaDbdCaa 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 7 35

Türkçe 20 7 7 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
N RAN TAŞBEK 350 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,967 228,890 12 251 3936 13598 142508

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 6 6 4,00 20 1,76 2,13 3,40

Fen 20 7 8 4,33 22 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 24 45 9,00 10 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cbBcdC ca DdAB  Ba c

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDbdcc ccD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dbccadCdb 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCb ccaa b

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A cbC C   b  bc dBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cc BD AD abAab bbd B

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 0 33
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMETKAAN CANSEVER 364 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,440 228,890 9 212 3477 12294 129194

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 4 5,67 28 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 1,76 2,13 3,40

Fen 20 7 11 3,33 17 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 37 30 27,00 30 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) Ca AdDBcAC       d B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDd DaCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACacACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BaBDaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  d abc  CdD b  c  b 

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCBaAAaB aadCaDbd a

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 4 35

Türkçe 20 7 4 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KIRAN 363 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,073 228,890 6 129 2260 8743 93006

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 6 12 2,00 10 1,76 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 46 42 32,00 36 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABcCdCDbaDAdaACBDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDaCBDBdcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdaAbac 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCcBADbCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBdbd aabDabC ADdBac

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDcBbbAaBDcbbcAbCdaB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE   KARADERİLİ 361 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,247 228,890 5 125 2213 8588 91321

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,76 2,13 3,40

Fen 20 12 7 9,67 48 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 38 25 29,67 33 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) Cd AbDcaAabD DCDAaBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbdcDCC   

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACbBACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  aCdc  C b

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) d       C         A 

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) abCBDcAaBDaCAC DbCdD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA ŞAHİN 354 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,840 228,890 11 247 3879 13452 140982

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,76 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 37 53 19,33 21 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dCadADdBcbcadDCadaBc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDAcDdCaDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cbaadACbBD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCaDDACcd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BCddAcabbcbabdAcbDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcdBDbAaBaaabbdccCcc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR B RAN KIVANÇ 42 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
83,090 228,890 18 373 5654 18600 189828

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,76 2,13 3,40

Fen 20 4 13 -0,33 -2 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 18 69 -5,00 -6 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) bdadcDcadCbDaDbbdCad

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) acbdadCaad

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) abadBcadBc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bcadDabaDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) AcbdaaCbdcaDbcbDaccd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) abBdcb  BcAdbc adcaB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ALPER 331 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
110,907 228,890 16 346 5204 17248 178450

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,76 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAaadCdaCabdAcdbdaCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDbacbdAAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) adbcadbacB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adccbabdac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cbdcAdbcadDbCAdcacbd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDadcdAcBaDCAaBDcbac

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AŞUT 693 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,027 228,890 14 333 5042 16768 174214

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,76 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 29 60 9,00 10 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BdacdbaadbcbdacdBadb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDCCBDab c

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CcbcaAaddA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCdBAaCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) BadcAdbDacDbdbAcDbAc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcCaDbcadbcadbaDAdca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YUCA 1233 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,193 228,890 1 15 273 1734 17482

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 7 3 6,00 30 1,76 2,13 3,40

Fen 20 18 2 17,33 87 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 66 14 61,33 68 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAcDCCCDCDDAbBACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBDcAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaAbcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCABADCbDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABAA   D a  C  D cc 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDbAbBDAACDACCBDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TURAL 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,167 228,890 2 49 891 4159 43900

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,16 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,12 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,05 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,79 3,40 4,62

Matematik 20 10 7 7,67 38 1,76 2,13 3,40

Fen 20 13 6 11,00 55 5,33 6,69 8,18

Toplam: 90 55 31 44,67 50 21,21 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAdDBBcCcaCDCcdCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDdAcCdaDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACacdCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCBDDAbDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) B dBAca CaDCddcBDD B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbaBDAAbBDbbACBDAC D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50

ÜÇGENLER 3 3 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET UYUŞMAZ 373 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
146,270 228,890 16 283 4346 14752 154229

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 1 11 -2,67 -13 1,21 2,13 3,40

Fen 20 5 10 1,67 8 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 29 38 16,33 18 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dbcDaCCDdbDAAac BDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCdBa AcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAD     dA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aC Bc C DD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dac bd c a  dcA b  d

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDbcDcAbB aa ddc d  

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 1 40

Din K.ve A.B. 10 4 1 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 11 5

Matematik 20 1 11 5

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA KAYA 28 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,770 228,890 6 84 1574 6613 70562

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,21 2,13 3,40

Fen 20 13 6 11,00 55 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 45 34 33,67 37 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABbCCCaCDDAAdcCBD D

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dcCCBD bcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADc dbdbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aC  ADbdbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ccbc  bcCc a  ADaBBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBcDaAaBDbAbDACCdD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 10 25

Matematik 20 5 10 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL PARLAK 280 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
130,140 228,890 18 304 4723 15910 166095

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 1,21 2,13 3,40

Fen 20 6 12 2,00 10 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 32 56 13,33 15 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAdDadACDbbDbacbcB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dcAdbCCBDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAaaadCAAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCdDDAbab

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cBcbadbbacdbdcbDacab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBdcbADc c bcACbccd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGESU TERCAN 381 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,763 228,890 8 101 1815 7337 78008

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 3 0 3,00 15 1,21 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 43 24 35,00 39 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAabCaCadDDAdBdbBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbbCB  A  

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADBaACBcD

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dd  ADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)                D BB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dDacDaADBDcbaDACCdDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 0 15

Matematik 20 3 0 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 0 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANER EMRE ALKAYA 384 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,600 228,890 20 351 5383 17794 183361

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 90 1 0 1,00 1 26,38 24,21 31,16

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (DİN) 10 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 0 0 0

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU USUL 390 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,293 228,890 1 18 383 2218 22833

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 8 4 6,67 33 1,21 2,13 3,40

Fen 20 17 2 16,33 82 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 64 15 59,00 66 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAADcBAC aCbCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdAcCCa B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACCBdCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)      b c cDCCcABDD B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBD ADBDDCACBDACcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOÇ 1089 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,920 228,890 17 290 4439 15002 156775

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 7 11 3,33 17 1,21 2,13 3,40

Fen 20 6 12 2,00 10 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 28 58 8,67 10 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCbAbacaACabbcbbcaaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDbbDadBcd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ababBcaACD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AdbabbAacb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) bBbAb CDCb abcbDcacA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dbBBDaAbB bda dddBba

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 7 11 35

Matematik 20 7 11 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ŞEN 452 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,743 228,890 13 265 4105 14027 146763

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 1,21 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 34 55 15,67 17 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aABbCCCaCDDAcdACBbac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbdCcDcddb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) adDcCACcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dadBAaCdaD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) aCddbcbadcbadbca Dca

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCcDcADdcbCdbccACda

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 17 10

Matematik 20 2 17 10

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SEVEN 419 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,580 228,890 4 52 988 4497 47428

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 1,21 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 56 26 47,33 53 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAADBacbaaCDdDAdBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdcDCCBDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACacACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCaDaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  BAc a Da d C cD BdA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dDBBDDADBaAACcACbBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR DİNÇ 455 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,590 228,890 12 209 3394 12034 126688

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 1,21 2,13 3,40

Fen 20 10 8 7,33 37 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 32 41 18,33 20 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) bC A DBcdC a DbcAC B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDddbddabB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdC a Cb c

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  daB cACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  CdaA   adab  dBbacd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDdBDddaBD CA BbcdBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 6 45

Türkçe 20 9 6 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 1 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL VARGELOĞLU 593 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,907 228,890 7 92 1660 6856 73131

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 9 0 9,00 90 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 1,21 2,13 3,40

Fen 20 13 6 11,00 55 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 48 21 41,00 46 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAAD dcCbaCDbDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDddDCC  B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAC adCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)      ba   a  d a   B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCdDdADBDaCAC DACBa

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE KARABEL 464 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,593 228,890 14 271 4216 14349 150052

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 5 13 0,67 3 1,21 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 33 55 14,67 16 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cbaDdbCaabDAccACBDdc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abddBcBdAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAdBbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dacBdaCbac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBAdCcdabbdbabAc  dA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CaBBcacDdDAbbcdbdBac

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT DONALI 466 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,843 228,890 2 23 497 2623 27228

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 7 0 7,00 70 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 10 6 8,00 40 1,21 2,13 3,40

Fen 20 17 3 16,00 80 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 61 20 54,33 60 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dAaaC CDC DAbBACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBDddAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CdDBCAbaA 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BC BA CC D

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cdAA cCDC  ab ADaBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBDAACDACCBDd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 0 70

İngilizce 10 7 0 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ERDEN 410 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
147,840 228,890 15 280 4305 14624 152989

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,21 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 31 59 11,33 13 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ddbdAcdBACDbbaCcAadd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbdAbCdcDa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ddCaBdCbCa

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AcdBabcacC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cdddAAbcdabaCdcdaDca

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dabBaAccBDadACBDAbcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA EKRİ 1616 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,270 228,890 5 64 1174 5206 55025

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 6 2 5,33 53 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,21 2,13 3,40

Fen 20 9 3 8,00 40 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 51 15 46,00 51 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CC AADB AC aCbCDA BB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) d AAD CBcB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAC cdCbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    Bcc a  cbCA B D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbC DAAD DcCA    b  

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 2 70

Türkçe 20 14 2 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

ÜÇGENLER 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 3 45

Fen 20 9 3 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN KİLCİ 551 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,237 228,890 3 41 787 3783 39767

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 6 8 3,33 17 1,21 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 60 23 52,33 58 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABcaCCDCaDAbBACBDCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCcDcdAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCACaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bBdcbaaDb    AdD BB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDaAbBD ACDACCaDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMED VURAL 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
83,253 228,890 21 372 5652 18597 189791

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,21 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) bacdbcacddbbaDCabdca

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDbAcbadDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) acCdabbcBD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cdacDbAbcd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dabcAddbCabbadAdbDAc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cadcbdADBabCcdaaAaaa

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA EZER 451 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,393 228,890 9 141 2394 9175 97394

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 4 0 4,00 40 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 3,80 3,40 4,62

Fen 20 12 7 9,67 48 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 35 19 28,67 32 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAacCaCDCcDAbBddBDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) B  CB    D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADBCAbaA 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG)     d     

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (FEN)  bBBDaAbBDbAbDACCBad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 0 40

Tarih 10 4 0 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 0 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

KALITIM 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ARDA TEBER 450 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,700 228,890 19 330 5028 16731 173797

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 1,21 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 33 54 15,00 17 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCbAADdcbaDDdDaDcdaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbAADCdc B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdCbBdCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCaDD CbC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cabBdcbbbacddbcccbbd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dbCdaAccBabCbdacdacc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 1 19 5

Matematik 20 1 19 5

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA BARIŞ 449 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,410 228,890 10 146 2450 9332 98805

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 4 11 0,33 2 1,21 2,13 3,40

Fen 20 11 9 8,00 40 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 40 45 25,00 28 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABcCbCcCaDAcBACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDaCBDcAda

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bdDdaAdabA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) addBdDCacc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bacACdb  a b  dadBcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bcBdDcAaBDcACDAbddDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ACER 443 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,300 228,890 11 178 2899 10627 112090

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,33 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,90 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,30 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,80 3,40 4,62

Matematik 20 8 9 5,00 25 1,21 2,13 3,40

Fen 20 5 10 1,67 8 7,17 6,69 8,18

Toplam: 90 35 47 19,33 21 26,38 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAabCbdaCDDAccACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCdBcadbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) acDcdAdabA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adbcdaCbbc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bdbA ca bDCaC ADaBBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) aDBacDAc   cb c adcB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 9 40

Matematik 20 8 9 40

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BEKTA Ş 1002 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,220 228,890 14 223 3579 12623 132629

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 2 5 0,33 3 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 6 11 2,33 12 1,35 2,13 3,40

Fen 20 6 8 3,33 17 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 28 44 13,33 15 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  C AcDBdc a bDCDbCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbA D da c

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdadcAabD 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bcCBabbb a

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BaAdcbCb cDb d BDada

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  DaBDc cBD bc  ccd D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 11 30

Matematik 20 6 11 30

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEMİR 669 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
154,783 228,890 18 267 4133 14102 147544

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 2 4 0,67 3 1,35 2,13 3,40

Fen 20 11 6 9,00 45 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 13 10 9,67 11 20,56 24,21 31,16

Sayısal (MAT) c   A     bad  B    

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDC DbA BDad CBDACca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KARASAKAL 474 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,297 228,890 13 216 3510 12395 130106

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,35 2,13 3,40

Fen 20 6 4 4,67 23 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 31 37 18,67 21 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAADcaAacadDbcca B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDbdcddabc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BbCbBAdcA 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCaaaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    B c  da  CA Bcad 

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) Bc BDbAcd    CB     

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

ÜÇGENLER 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 4 30

Fen 20 6 4 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇINAR 477 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
146,913 228,890 19 281 4327 14696 153741

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 5 14 0,33 2 1,35 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 27 61 6,67 7 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  CbAbbBdcbaDCadcbCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbdbbdbaaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdadcAabBD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ccdBabbbcd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BaAdcbC bcDdbAbaabca

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbdaDcAbBDbCACaacbcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SEVİNÇ 488 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,867 228,890 1 37 765 3701 38974

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,35 2,13 3,40

Fen 20 13 6 11,00 55 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 58 20 51,33 57 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADBcAC DCDbDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbdADCCBaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdCbBACA D

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCBDDAaDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) B   Aca C D  c cbD B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDCdcdAbBDDCACaDAC D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRAY DEMİR 492 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,603 228,890 6 133 2317 8927 94830

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 1,32 2,54 3,21

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 1,35 2,13 3,40

Fen 20 15 3 14,00 70 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 33 22 25,67 29 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcaDCadabaDA  A BDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR)  DCdBacdAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sayısal (MAT) c    aabdba a     BA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) C BBDaAaBDAAbDACCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 0 0 0

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESER UÇAR 494 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,087 228,890 5 117 2069 8142 86258

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,97 3,93 4,53

Matematik 20 5 6 3,00 15 1,35 2,13 3,40

Fen 20 9 7 6,67 33 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 39 24 31,00 34 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAcDB A baCDC dCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDd DCdBcB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbaACA b

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT)       bb cD aA aaDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)    aDcAaaDDCAaBDcC a

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMARUR GÖLE 493 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,870 228,890 11 189 3078 11134 117314

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 3 4 1,67 17 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 6 6 4,00 20 1,35 2,13 3,40

Fen 20 5 14 0,33 2 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 37 39 24,00 27 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDAdDBacdbaCaCDAC B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cb dD Cc B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cddaBdCADD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCBDDACab

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  a  CB cdD  a b aBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CD daaAaBcddacbbadbB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYL * YAZGAN 1260 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,010 228,890 10 169 2813 10409 109948

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 6 9 3,00 15 1,35 2,13 3,40

Fen 20 18 2 17,33 87 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 35 50 18,33 20 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) adcAdccdcdDabbacbdca

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDcccbbacd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAdbaAddAa

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bcaBaDcCDd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ad abca Cc C d aDDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDbADBDDCACBDACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 9 30

Matematik 20 6 9 30

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HACI TAŞDELEN 495 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,403 228,890 8 159 2681 10011 105777

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,35 2,13 3,40

Fen 20 7 3 6,00 30 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 35 27 26,00 29 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) acaaCCCDaaDAd ACBDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BbCCdDBd D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bcDdCAbccA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG)  adBA bCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A      D  a    D  dd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN)  DaBa AD   AbD C    

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 3 35

Fen 20 7 3 35

KALITIM 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT VURAL 512 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,100 228,890 12 214 3494 12329 129465

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,35 2,13 3,40

Fen 20 6 6 4,00 20 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 28 38 15,33 17 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cccaCaCDbDDbAc  B   

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDdCBbBcdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bdcc A acD

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dacdbaCCba

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) a    d   dDCCd B DAa

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dbCdDbAbB    aBD    

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 6 30

Fen 20 6 6 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TEKİN 123 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,540 228,890 7 151 2503 9475 100235

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 1,35 2,13 3,40

Fen 20 10 8 7,33 37 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 40 34 28,67 32 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADBcbdbDCaCaACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAdDaCcbc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACaacCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCaDDcCcd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  b         b  da Dcc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbaBD ADBDc cCaaAdBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 6 5

Matematik 20 1 6 5

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAR 510 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,163 228,890 15 248 3897 13508 141499

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,32 2,54 3,21

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 1,35 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 27 37 14,67 16 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAa CCCaCbDAdaACB CD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCCcDddAb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sayısal (MAT) dcbcbd c  ba Adc Bad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dDBBcbAadDddCadCdBbc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 0 0 0

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 13 10

Matematik 20 2 13 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELEHATTİN BAKER 509 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,943 228,890 4 89 1610 6721 71722

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,35 2,13 3,40

Fen 20 10 3 9,00 45 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 43 19 36,67 41 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCcddDBaACDaC   AC B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) d         

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCdbDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) B   dcCaCaD  d   DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dDCB cAD   CAb  A BD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 0 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 1 0

Tarih 10 0 1 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 0 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 3 50

Fen 20 10 3 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN KOR 503 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,863 228,890 21 324 4951 16513 171755

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,35 2,13 3,40

Fen 20 3 13 -1,33 -7 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 26 54 8,00 9 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcdabbCDCaDAbBdCBDab

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDdCBDB da

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dAbBabCac 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dbcdAcdb  

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bdcAaBb   badbAbccdb

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) aDBdacAbdcbcb c  db 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ERDOĞAN 502 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,300 228,890 3 88 1600 6701 71494

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 3 2 2,33 23 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 1 0 1,00 10 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,35 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 37 16 31,67 35 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aca dCCDCDDAABACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCd     

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN)     aA  c 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) B         

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) c      D  ac   D    

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDDAaBDcACDA aaDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 1 2 10

Din K.ve A.B. 10 1 2 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 0 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA YAVUZ 486 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,943 228,890 16 261 4030 13835 144975

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,35 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 34 51 17,00 19 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAdDBBAabDaaCccCaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDcdDdCa d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN)  ACacba   

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABdBDDAa C

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cabdbaCDCDbbbcbaaaBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbcdbbcDdDcbdDbaaBbd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÜÇLER ÜNAL 482 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,403 228,890 2 67 1234 5427 57334

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,97 3,93 4,53

Matematik 20 7 6 5,00 25 1,35 2,13 3,40

Fen 20 12 7 9,67 48 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 46 22 38,67 43 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BA  CCCaCDDA BdCBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCdB BdcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAbBCAbaA 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sayısal (MAT) cBA dB Db a C cD Bc 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBaDAbdcdACDdCCaD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 2 75

Türkçe 20 15 2 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY YÜCEÜNLÜ 485 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,150 228,890 9 164 2754 10240 108309

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,35 2,13 3,40

Fen 20 9 10 5,67 28 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 40 49 23,67 26 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADBaAbaadcdbAaBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dcAcDddabB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACCdcCb c

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCBbcddDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) aaAaAbbbbBcCCccdDDdd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BaCBa AaBDabdaaDcbBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SÖYLEYİCİ 483 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
62,493 228,890 22 380 5784 18985 192462

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 1,35 2,13 3,40

Fen 20 4 13 -0,33 -2 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 16 68 -6,67 -7 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) d cdADadbaaDacbcbdcc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDbbcCbcDa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAdbaAadBc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ccadacAdca

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) daccCaacbDaba d ddcc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) *baB a  BbcdCcAaadcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 16 15

Türkçe 20 3 16 15

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AYDEMİR 10 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
125,137 228,890 20 312 4864 16279 169579

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 1,35 2,13 3,40

Fen 20 5 12 1,00 5 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 25 52 7,67 9 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAaDdCbDdbDA  A cadD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) caabca cbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) ad aaAacc 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) Bb BAaCCD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) a cadc a dbbddbBcabB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) c CBadcDB ca bdccdcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 15 10

Matematik 20 2 15 10

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE ÇOMAK 480 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
156,667 228,890 17 263 4076 13948 146043

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,46 7,35 8,36

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 1,32 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,97 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,71 3,40 4,62

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,35 2,13 3,40

Fen 20 4 1 3,67 18 6,09 6,69 8,18

Toplam: 90 23 32 12,33 14 20,56 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbbAADdacCbaCabbdCBd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dabbDbdc  

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) adCCdA dAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBdBbacabC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) A c              B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) C     A BD         d

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 1 20

Fen 20 4 1 20

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÖZCAN 516 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,380 228,890 6 224 3597 12679 133270

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 2 5 0,33 2 0,42 2,13 3,40

Fen 20 9 9 6,00 30 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 29 37 16,67 19 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAc CdCD cDcb   B   

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbaCcacdcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdadbcbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) ddABAabCD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) d  dCc c  a      B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcB DaAaaDddb cCCaDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 5 35

Türkçe 20 7 5 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AVİN MERVE SONUÇ 517 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
122,513 228,890 14 323 4931 16453 171325

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 5 2,33 12 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 2 3 1,00 10 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,33 3,93 4,53

Matematik 20 2 1 1,67 8 0,42 2,13 3,40

Fen 20 2 10 -1,33 -7 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 14 21 7,00 8 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  Cbb DBd d  b      B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR)   bdD  a B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN)  AC c CbB 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT)       bD        D   

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) B   a c  D addcbddd 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 5 20

Türkçe 20 4 5 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN YILMAZ 519 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
49,610 228,890 18 383 5816 19069 192947

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 0,42 2,13 3,40

Fen 20 0 16 -5,33 -27 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 13 68 -9,67 -11 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) abcDCbacCbbbAdc*ab D

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abCdcbcdcb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dAcBadbcAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cbAdcbdacb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bdccdaCbdbaaCcba    

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bcadcacbdbdcbcb    d

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 14 10

Matematik 20 2 14 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 0 16 0

Fen 20 0 16 0

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ÇOBANOĞLU 520 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
99,687 228,890 17 357 5440 17944 184569

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 0,42 2,13 3,40

Fen 20 6 10 2,67 13 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 22 58 2,67 3 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cddbdbdcabDAdBACdDab

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) caCad  Adb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) adb CAd AC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BbAdc  bac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) daccbdbcdbCbdbccBaad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) acBcDbcDBaAd   bac B

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GÜRLER 437 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,630 228,890 3 85 1575 6620 70650

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 5 8 2,33 12 0,42 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 48 35 36,33 40 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BbcDCCCaCDDAdBAdBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCCdDcdAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCAbaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adcBADCaba

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  ac da    aD cAaBBcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBdDaAbaDddCDACCBaB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA EROL 3 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,173 228,890 2 57 1056 4735 49820

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 5 7 2,67 13 0,42 2,13 3,40

Fen 20 16 4 14,67 73 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 54 28 44,67 50 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDAdDBdACDDCDCadCBc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAADdCBaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACaaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCBbaACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  Bb  c D  aa  dDcBaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDaAaBDAACDbCbBDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖKTAŞ 33 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,563 228,890 9 259 4011 13784 144449

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 2 4 0,67 7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,42 2,13 3,40

Fen 20 8 7 5,67 28 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 28 41 14,33 16 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbcAAD dcd D bb Ad c

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cc ADd   d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN)  Aa dAC   

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCc Dcb d

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ddbcAAC bdbaddcaDbdB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCaa ADB aaA dcdC  

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 2 30

Din K.ve A.B. 10 3 2 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KALEMOĞLU 536 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
156,560 228,890 11 264 4079 13956 146142

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 2 4 0,67 7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,33 3,93 4,53

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,42 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 26 39 13,00 14 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C  AADdBcC  d   db B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAA   c d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN)  da  AdAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT) Bbdddcbaa*cCadbBaDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDdBbcADccbaAaaDAdab

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 5 35

Türkçe 20 7 5 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUTTALİP İBİŞ 550 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
161,080 228,890 7 250 3935 13596 142401

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,42 2,13 3,40

Fen 20 5 13 0,67 3 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 34 52 16,67 19 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAdDBdbbDaCD bdaBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDcADCCacd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdaddcbAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABdaabACab

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) caddbaCDC bbabdDcBdb

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cb cbbA aaddacACbBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN F ŞAHİNKOL 976 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,517 228,890 13 306 4743 15954 166543

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 0,42 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 27 55 8,67 10 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BbdDCbCadbadbadbdbac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDaCBaBAcb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bc dbAdBAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) a c cD b c

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dbc bbCD acabcAd Dba

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCdDcAaBDcdcadadbBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 13 20

Matematik 20 4 13 20

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARATAŞ 555 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,473 228,890 1 13 267 1695 17083

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 9 1 8,67 43 0,42 2,13 3,40

Fen 20 15 1 14,67 73 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 66 7 63,67 71 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAbDBBAC DCDCcACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAaC ACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) a  B     BD  AABDD B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBD AaBDDCAC DA  D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 2 80

Türkçe 20 16 2 80

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 1 75

Fen 20 15 1 75

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONURHAN AKKUŞ 552 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
119,093 228,890 15 329 5022 16704 173558

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,42 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 26 64 4,67 5 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CabddcBcAbDcabCabCda

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDAbbCddbc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAbbdAdcBb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) daacbDcCDd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dbAcdACbCaDCbdcdabba

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDdabdcaBacdAaBcdbca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SARGIN 565 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,193 228,890 5 107 1976 7861 83289

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 4 3 3,00 30 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 5 4 3,67 18 0,42 2,13 3,40

Fen 20 11 9 8,00 40 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 42 31 31,67 35 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAbDBacCDcCDCacCaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbdAD  B B

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACaaACABc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABdB aAd b

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c      D     cADBBcb

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcBBDacaaDcACDAaCBba

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAŞİT KAYA 714 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,707 228,890 10 262 4043 13858 145166

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,42 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 32 58 12,67 14 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAdbacACDbCaaDAdBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdAbCbdbc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) abadacCACb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) baCBabAbba

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cdba*cdbdBbCbAdcbDAd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCaDcbbaDcbdCdcbadb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN KAYSİ 530 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
33,120 228,890 19 384 5826 19096 193100

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 0 20 -6,67 -33 0,42 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 14 76 -11,33 -13 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcccdbdbbbDccBbaaaab

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) acdbdadbAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bADcabdaAC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dbbdAcddcb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dacdddbbbcbdadcacaca

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dabcccAbacDCbdBabdcb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 20 0

Matematik 20 0 20 0

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA UĞUR 1711 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,730 228,890 8 252 3943 13616 142701

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 0 8 -2,67 -13 0,42 2,13 3,40

Fen 20 10 7 7,67 38 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 29 39 16,00 18 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbbccDBdACbaC CaAb  

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbA DddBcc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACaddCABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dabcD  C b

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c b d b    b  c a c 

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  DCaDbADB  bAbdDAadD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 8 0

Matematik 20 0 8 0

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE YİĞİT 525 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,463 228,890 16 343 5153 17087 177057

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 0,42 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 26 63 5,00 6 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dccbbaaDCbDAdBdaaDba

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) acbdBacdAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADBabddcA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adcBcaCaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AcbcddaDCbCadbdac ab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bDBBbcAaaDbdacbaCdbd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP EMİR SAĞLAM 1999 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,520 228,890 4 95 1718 7024 74794

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 6 6 4,00 20 0,42 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 48 29 38,33 43 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  cdDCCCDCcDAABACBbdD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbaCBDBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcaACB A

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dC BA bCD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  C aAcd  aD  c a DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dcdacdADBaDdAaBDACda

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZUHAL ÇOMAK 522 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,160 228,890 12 275 4244 14443 151159

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 19 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,56 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,70 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,86 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,42 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 4,35 6,69 8,18

Toplam: 90 32 58 12,67 14 17,04 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dccbCCCDCaDAbddacDac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) acddcbcAbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbDBadaBcA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCdBADbaDb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bcAcbdacdbabCdbDadBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcBBacAaBDdAaDcCdcbd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH BİLGİN 139 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
92,827 228,890 16 367 5553 18275 187233

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,83 2,13 3,40

Fen 20 3 17 -2,67 -13 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCbAbccabdbaabbccdda

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAdbababc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) abCdadCbDD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dcbaabcdaa

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ABcdCBabCDCbabcDcBab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dcBabcdcBabcdcbabcDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜ  KÖK AŞ 1023 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,123 228,890 8 116 2066 8139 86232

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,83 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 47 40 33,67 37 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABbCbCDCaDAABdCBDCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDbdcDBcdc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCdbadA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCdBADbCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dabbadCca b Cdb dBab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDaADBaAdaDcCdBcB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET ERDOĞAN 582 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,640 228,890 5 91 1616 6740 71924

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 9 8 6,33 32 1,83 2,13 3,40

Fen 20 13 7 10,67 53 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 46 40 32,67 36 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ccd bbCaCDDdcBACBDdD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDaCcbabdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbcdCAdBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adABdDCCbb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) caAdd dDC acCA DaBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CaBBcaAaBDdACcACCaDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 8 45

Matematik 20 9 8 45

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE CEREN ALKAYA 625 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,990 228,890 11 181 3008 10954 115519

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 1,83 2,13 3,40

Fen 20 10 8 7,33 37 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 37 31 26,67 30 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ccB bCCaaDDAcaACdcCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBaa dD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAaacA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) abc ADbCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) da b                

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcBBDaADBDdda  CdBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 3 0

Matematik 20 0 3 0

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KELLE 628 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,620 228,890 4 68 1247 5474 57806

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 9 8 6,33 32 1,83 2,13 3,40

Fen 20 13 6 11,00 55 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 52 32 41,33 46 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCcAbDcdcC aCDdDcCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdADCCabc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACdcACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABdBb ACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  dcaAcacCaDdC AB DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) B CBDbAaBcaCACdcACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 8 45

Matematik 20 9 8 45

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞİMŞEK 630 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,923 228,890 6 97 1727 7056 75169

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 3 5 1,33 7 1,83 2,13 3,40

Fen 20 15 5 13,33 67 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 45 30 35,00 39 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAd aCCaCaDAdBAbBDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBbBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbDdadbcdA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aadBADCC  

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  a  b dD      AD cc 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBcaADBDdACDACCdDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZEROĞLU 642 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,627 228,890 14 315 4884 16320 169947

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 4 2 3,33 33 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 1,83 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 26 56 7,33 8 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BbcDdCCadbccbadbBaCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) daaCBadcba

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) b c  A ddB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCAd    Da

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dbcabdaDdcbadbcdaDcd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aaCBDdAaBcaCdCdDACdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR FIRAT 636 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,217 228,890 9 138 2369 9116 96697

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 8 1 7,67 77 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 5 12 1,00 5 1,83 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 43 37 30,67 34 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAbDcdcCa    aACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR)  DbADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACaabCAAc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABadb cCaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cBA   aDbaaDdcbDcddc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CaaBcaAaBDddCDACCdDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 6 45

Türkçe 20 9 6 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELENALTUN 641 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,737 228,890 12 182 3017 10976 115699

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 3 2 2,33 23 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,83 2,13 3,40

Fen 20 8 6 6,00 30 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 32 24 24,00 27 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR)   DA D dAC aaDbDA  B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) B   Da aD 

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BbC aA ABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) b  a  cCDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    Bb  addD  d  cD c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  DCdaAAbBD a  aD a D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 4 45

Türkçe 20 9 4 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 6 40

Fen 20 8 6 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ANIL DİLMEN 620 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
93,920 228,890 15 364 5534 18225 186848

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,83 2,13 3,40

Fen 20 3 17 -2,67 -13 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) acdDCbdDCbadbdcaBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbbdaccAAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAadbddacC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aadcbcdbDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) aCddbbCadBbCadcaDcba

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) abCdcbcDcbaabbcDbdac

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA DOĞU 613 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,237 228,890 3 66 1220 5368 56831

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 8 6 6,00 30 1,83 2,13 3,40

Fen 20 13 6 11,00 55 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 51 30 41,00 46 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) adB CCCaCDDAbBcCcaCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ccaCBDBddD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAdaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCcBADCCc 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  BAddd DC  cC cD BaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDacbBD ACDACCaDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 6 40

Matematik 20 8 6 40

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY TEKİN 600 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,760 228,890 7 103 1831 7398 78664

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 1 0 1,00 5 1,83 2,13 3,40

Fen 20 12 6 10,00 50 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 45 20 38,33 43 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADc db a cCDACaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cD ADCCdac

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACaacCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    B                

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) B CBDAcbBDDdA BbAdaD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KARAKU Ş 606 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,623 228,890 1 28 577 2929 30664

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 6 4 4,67 23 1,83 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 61 18 55,00 61 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADBcACDDCDCDbdBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDdADCCcDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbcdCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBaDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)        c  DaC AcDcAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDdAaBDDCACBD CcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCANOĞUZARI 529 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
80,333 228,890 17 375 5678 18674 190388

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,83 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aaDbdaBacacbaadDdbcc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDcbbadcac

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAaCdcadDa

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AdbccDcaDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dadcAdacdBbadAdBaadB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dbaBcdbbaDcacCabdCda

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN YEŞİL 100 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,303 228,890 2 65 1202 5306 56176

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 6 6 4,00 20 1,83 2,13 3,40

Fen 20 13 7 10,67 53 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 54 27 45,00 50 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAbDadAC aCDaDdCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDAADCCBbB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACdBdCbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBdBbDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)   A bc    D bccdDDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BaCBabAaBDabACBDACcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARDA ÇAVUŞLU 596 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,387 228,890 10 162 2725 10151 107334

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,49 3,40 4,62

Toplam: 90 36 10 32,67 36 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDA DaBdC DCDCaACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAdDaCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACdBACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCac AC C

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUNA AKSOY 594 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,067 228,890 13 205 3322 11824 124602

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,53 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,08 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,49 3,40 4,62

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 1,83 2,13 3,40

Fen 20 7 10 3,67 18 7,25 6,69 8,18

Toplam: 90 35 49 18,67 21 26,59 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAc CaCaCDDAABACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) daCdBcdbdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCdacbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adcBbDabac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dcc dabaC CcbdAbBcad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cb  abADBDcdaDbbCa d

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AYGÜN 322 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,390 228,890 11 124 2209 8581 91211

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 4 7 1,67 8 2,93 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 41 35 29,33 33 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CacdAD dcCbadc Dd BB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dcddDCdd d

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdCaaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AcCdDcAaDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c  dA b  d a d B DcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAAaBDDCACdD acD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN ATEŞ 1252 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
117,080 228,890 19 336 5062 16837 174782

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,93 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 25 65 3,33 4 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAdacBddcDacabbacd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDbAaaCdca

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdadaAabCc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) da*BcbAbad

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BCAccddadcbadcbacDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cabdadbcaDadACBDAbca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ AKTAŞ 353 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,257 228,890 6 62 1119 5000 52764

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,93 2,13 3,40

Fen 20 15 5 13,33 67 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 53 26 44,33 49 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAd C Cb cDAABcCBDCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBDBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADdaAaBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cCdcADCaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cdcaAA    Da d  DD B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDAAaBDDCACBDcdcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UZU N 648 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,660 228,890 15 215 3502 12365 129808

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,93 2,13 3,40

Fen 20 13 5 11,33 57 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 17 11 13,33 15 27,89 24,21 31,16

Sayısal (MAT) cb dAAb C      c D c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCBDAAbBDcCACBD b D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UZUN 0 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,757 228,890 14 199 3248 11605 122325

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,09 3,40 4,62

Toplam: 90 31 18 25,00 28 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C abADBdAdbDCDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbdAbCacDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACadACAAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBCBcaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAVERBERK BARUĞ 1880 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
133,493 228,890 18 299 4643 15680 163686

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,93 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 27 63 6,00 7 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCbdbDcaACcDdbacbCaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dcdAcCbabd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACdddCABc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cadcaccabd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cbccAcdbaacdbdABcDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) ccdBadcaccDdACBccdcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN YAZGAN 657 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,390 228,890 4 46 874 4098 43271

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 8 5 6,33 32 2,93 2,13 3,40

Fen 20 17 2 16,33 82 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 52 20 45,33 50 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDA Dc A  DCa cd  B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dcAADCC cB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbadaAAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABC D ACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) AdA  ca C   C dDaBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBDAACDACCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 4 45

Türkçe 20 9 4 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 816 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,180 228,890 2 32 667 3335 34897

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 9 5 7,33 37 2,93 2,13 3,40

Fen 20 18 1 17,67 88 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 55 27 46,00 51 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADaBACDabaCaAd c

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbddDaCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAababCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDcacb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c  dAAC CaDa d B DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAAaBDDCACBDAC D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 9 5 45

Matematik 20 9 5 45

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALAÇAM 654 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,897 228,890 3 35 718 3507 36936

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,93 2,13 3,40

Fen 20 15 5 13,33 67 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 61 22 53,67 60 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdDCCCbCDDAABdCBDCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCdBDBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCAaBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCdBADCaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AdA  caDb b   dD BBd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBDAACDbbCBDd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKCAN 1874 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,307 228,890 7 76 1425 6159 65657

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 8 7 5,67 28 2,93 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 48 36 36,00 40 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDdADBBACDabaCaAbBc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbddDaCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAababCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCaD cCcb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cdcaAAa   Da d BDDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDbADBDadACBccdcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜVEN BALCI 665 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,723 228,890 13 150 2494 9459 100104

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,93 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 37 34 25,67 29 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) adaaCb DdDDAA dbcb c

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dcddBDcAca

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADB  aaAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCdcADbaDc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) c    Ba   b     dBB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBDAACD aCBDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 0 67
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAR KINSUN 661 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,660 228,890 1 10 186 1290 12883

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 10 3 9,00 45 2,93 2,13 3,40

Fen 20 18 1 17,67 88 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 68 13 63,67 71 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAdDBaACaDCDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbAADCC aB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    dAAC CaD CA B DAc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAAaBDDCACBDAC D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 3 50

Matematik 20 10 3 50

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÇAĞLAR 670 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,517 228,890 12 134 2320 8937 94894

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 5 5 3,33 17 2,93 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 40 39 27,00 30 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCaAbDBdcCDaaDCcdCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDdcbbdaDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbBcdcAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  daaDaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    dAAa      d BbDcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dDCBDcAadDbdAbBcACca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEMALIŞIK 676 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
91,787 228,890 20 369 5564 18315 187570

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,93 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 23 67 0,67 1 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BccDbbCaacDbcabdcbac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDbCacBdcb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dbcBCAbccB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCdccabCbb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBcdbabDCbacbbcDBcab

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bDcBcaAbcabcabcbaBca

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NİSA AKI 679 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,560 228,890 5 54 1051 4715 49598

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,93 2,13 3,40

Fen 20 14 4 12,67 63 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 52 26 43,33 48 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdDCaCDCaDAABACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBDddAb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aADdCdadcA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCdBADCCca

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AaA bc    b C  D cc 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDcAbBDAACD bCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA GEZER 690 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
141,260 228,890 17 291 4469 15110 158052

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,93 2,13 3,40

Fen 20 6 10 2,67 13 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 21 36 9,00 10 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ada    aC aAAdbCc   

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ab CB aAdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bdDcaAaa A

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dad       

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bcA    b D  b   BcB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dcBBc cDcDcAabbC  a 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 8 20

Türkçe 20 4 8 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 0 33
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ÖZDOĞAN 691 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,767 228,890 9 110 1986 7881 83586

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 7 7 4,67 23 2,93 2,13 3,40

Fen 20 11 8 8,33 42 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 45 37 32,67 36 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABDC CabcDAdccdBaCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCcDddAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADBCAaabA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BbdcADCaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AdA dcd  Db C  DdBcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBaAAaDcbddD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SEHER 549 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,980 228,890 10 111 1999 7923 84173

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,75 3,93 4,53

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,93 2,13 3,40

Fen 20 8 2 7,33 37 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 41 15 36,00 40 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAcDaBACDcCDCadC B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDAADCCdDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACaBbCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT) c  dAA     a d B    

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBc  a    ACB    D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 2 40

Fen 20 8 2 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI CAN 697 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,893 228,890 8 82 1547 6538 69815

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,93 2,13 3,40

Fen 20 13 7 10,67 53 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 46 30 36,00 40 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcdbCCCDCDDAABbCBDba

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBDadcb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CcDcaAbBcA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) Bd BADC  a

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AdA bc      C   Bcc 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbaBDcAbBDAcaDAbCBDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA KÖROĞLU 84 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
76,427 228,890 21 377 5711 18766 191069

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,93 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 18 72 -6,00 -7 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) abacdbacCDbcbdcaBDab

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) caCddbadca

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAbdabdadB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cadBbcdaac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dcbcbdCabadcabdcaBBb

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dcaBDbccBadcCabCCdba

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KILINÇ 925 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,213 228,890 16 236 3752 13103 137462

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 21 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 3 3,00 15 7,42 7,35 8,36

Tarih 10 3 5 1,33 13 3,05 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,75 3,93 4,53

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,09 3,40 4,62

Matematik 20 2 3 1,00 5 2,93 2,13 3,40

Fen 20 8 4 6,67 33 9,20 6,69 8,18

Toplam: 90 23 23 15,33 17 27,89 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cAc C  D      d B   

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCdd BAb 

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dA BCd ad 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) ddd Ac C  

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AdA  c        d     

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDB  aAaBc A   bCB  

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 3 20

Türkçe 20 4 3 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 4 40

Fen 20 8 4 40

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GEDİK 703 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,513 228,890 7 100 1799 7291 77471

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 1,98 2,13 3,40

Fen 20 14 2 13,33 67 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 46 23 38,33 43 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CC AdDBBACD  D Dd  c

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAbcCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dAC ccCbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCdDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dacdbdabCd          

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) B CBDAADBD CAC DdC c

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 3 55

Türkçe 20 11 3 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 2 70

Fen 20 14 2 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UZUNYOL 1511 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,393 228,890 9 196 3182 11410 120196

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 5 8 2,33 12 1,98 2,13 3,40

Fen 20 5 6 3,00 15 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 35 39 22,00 24 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) acabCaCaCDDAABAaBcCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCCBaBdcc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aADBaAbcbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BdbBdabCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)   dcdB  a abC A dcBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcBB aAb D  b  a  b 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 2 0 67
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 6 25

Fen 20 5 6 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CİVAN AYDIN 726 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,327 228,890 5 40 776 3730 39236

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 5 6 3,00 15 1,98 2,13 3,40

Fen 20 16 4 14,67 73 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 60 20 53,33 59 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAacCCCDCDDAAaACBDd 

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCCBDBAbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBadbaA 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cdA   Cc c DaA b B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDaADBDdACDAdCBDd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAKUP ÜNAL 833 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
99,440 228,890 20 358 5445 17963 184699

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,98 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BdBabdCabDbdAcbdacbD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbadBcabdc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bcacdbacbD

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCbadbaCab

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AcbdacacacaDbcADBacA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbcacadacadAbDAdbacd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANİSAGÜL DOĞU 798 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,453 228,890 1 9 157 1128 11244

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 11 2 10,33 52 1,98 2,13 3,40

Fen 20 16 2 15,33 77 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 71 8 68,33 76 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BA DCCCDCbDAABACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCCBDBAcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAa AA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  BA bBCDC CDC  D cB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) C BBDDADBcAACDdCCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 3 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EREN 253 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,387 228,890 14 277 4290 14589 152604

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,98 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 31 59 11,33 13 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcaDbCbDCDDAABAaBbCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BbCCBcabdc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAbcaAdabC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) caddAbbbab

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBdcaadcCDbcaAdcccBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) badcbabDcbAcdcbadBcB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDEN M* İÇ 1951 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,127 228,890 17 302 4701 15838 165397

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,98 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 14 26 5,33 6 26,23 24,21 31,16

Sayısal (MAT) aCdabbacadcbCdbBDDdB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dcCBDdAbBacbdaBDbbBc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDEN MERİÇ 95 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,747 228,890 19 318 4903 16378 170511

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,19 3,40 4,62

Toplam: 90 17 33 6,00 7 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CacAADadAdccCaacdCBc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDdcDCddaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdadBddbBb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBaBbcddDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KARAFAZLI 801 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
181,803 228,890 11 207 3357 11920 125653

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,98 2,13 3,40

Toplam: 90 38 31 27,67 31 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aABcCCCDaaDAAaAbBDba

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCCBDBAcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CcbcCAbadB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCcBA CCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ccccCcCcCcCcCccccccc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE EROĞLU 804 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,193 228,890 15 296 4610 15570 162484

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 1,98 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 31 57 12,00 13 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDA DddACcadDdadaaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDbdDCCBDa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbadCb b

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABdabcbacb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  bccbdabCccdbAcBabbB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDbBDdcbBbDbddacbdBc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KUZGÖLCÜK 808 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,157 228,890 10 204 3320 11814 124537

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 3 5 1,33 7 1,98 2,13 3,40

Fen 20 9 10 5,67 28 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 38 38 25,33 28 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAADddAbaadabcAaac

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BcAADaCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) Bbaba CAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABaaDaACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cb  A a      d   DAa

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) acCBDdAaBcca CdDACdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 1 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSA YALÇINAYA 810 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,827 228,890 16 301 4686 15789 164889

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,98 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 28 62 7,33 8 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dacdADdBAacadbCbACdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cadbadCBDa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdaCdAdbBa

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AcdBacbacd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) abbaddCabaDbCcbBaDcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCaDdAcabadcdacAbdc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL YILMAZ 814 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
165,653 228,890 13 240 3796 13224 138717

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 2 4 0,67 7 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 1,98 2,13 3,40

Fen 20 2 2 1,33 7 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 29 24 21,00 23 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BcaDbabDCDDAABAaBaCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BbCCBDcd c

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaAaBA 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adAB   ab 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bacd                

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cb   aA             

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 4 0

Matematik 20 0 4 0

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 2 10

Fen 20 2 2 10

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÖRKEM USTA 792 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,330 228,890 4 29 630 3159 33012

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 9 3 8,00 40 1,98 2,13 3,40

Fen 20 16 2 15,33 77 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 56 16 50,67 56 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CC AdDBBAC aCD   C c

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAcDCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAaC cCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCdDaAC C

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dd aAA DC D  A B D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBD ADBcbCACBDAC D

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 3 55

Türkçe 20 11 3 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR KORKMAZ 785 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,193 228,890 18 309 4777 16046 167405

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 1,98 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 30 58 10,67 12 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDA DddACcadDdadaaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) acAdDbaacd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAadcACABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCabaACab

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  bdcbdabCccdbAcBabbB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDbBDdcbBbabdddabCcb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 15 20

Matematik 20 4 15 20

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK BİRGİN 729 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,967 228,890 8 155 2636 9888 104555

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,19 3,40 4,62

Fen 20 9 11 5,33 27 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 43 25 34,67 39 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAa CC aCbDAcadaBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCCBDBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCAbabA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCdBADCCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (FEN) CcBdDDcaBDbAbDddbdDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN EFE ALTUN 1782 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,783 228,890 12 210 3466 12256 128934

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 2 4 0,67 3 1,98 2,13 3,40

Fen 20 9 10 5,67 28 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 35 40 21,67 24 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAADddAbaadabcACac

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BcAAcaCcDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ababadCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABaaDaACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cb  A a          D a

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) acCBDdAaBcca CdDACdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA TÜRK 701 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,950 228,890 6 77 1454 6233 66547

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 8 3 7,00 35 1,98 2,13 3,40

Fen 20 13 5 11,33 57 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 48 27 39,00 43 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  CDAcDdBcbbaCDba   c

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAADCCcaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACdccCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCaDDACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) B    AaDCcc  A B D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDCBDcAcB DbACBDACc 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

ÜÇGENLER 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELD  ŞAHİN 737 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,843 228,890 2 16 361 2115 21588

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,98 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 68 13 63,67 71 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABDCCCDCbDAABACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCCBDBAcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAaBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABAAbc D  a     aBaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBDbACDAbCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN DODURGA 939 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
83,307 228,890 22 371 5651 18595 189782

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,98 2,13 3,40

Fen 20 0 4 -1,33 -7 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 18 56 -0,67 -1 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aabbcDcBdbDabcaaAbcd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abcbcbdcDa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbdbabDD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) baCabaACcC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ddABcbacbdbaCcddDadd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) acad                

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 0 4 0

Fen 20 0 4 0

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN EFE ÖZDEMİR 7 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
95,173 228,890 21 363 5519 18165 186384

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,98 2,13 3,40

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 25 65 3,33 4 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cccDCdbDCcaccBddBDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) daCaBDadAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAcabcCBbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCbBdcddab

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cddabbdcaaDbacbBDada

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcaaacdacDabcbaDbadb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SILA HASIRCI 749 8I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,760 228,890 3 17 368 2143 21978

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 22 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 7,48 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,19 3,40 4,62

Matematik 20 8 3 7,00 35 1,98 2,13 3,40

Fen 20 16 2 15,33 77 5,93 6,69 8,18

Toplam: 90 64 14 59,33 66 26,23 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAaDCCC CDDAABACBDCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBDdAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaACacB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBAA  CDC     bD  aA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDAaBDAACDA CBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞAHİNER 163 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,987 228,890 1 1 36 334 2874

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 16 4 14,67 73 1,65 2,13 3,40

Fen 20 20 0 20,00 100 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 79 11 75,33 84 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADBBACaaCDbDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAaCBACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BCABAcCbbcDCCAABDDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAADBDDCACBDACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 16 4 80

Matematik 20 16 4 80

ÜÇGENLER 3 3 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 3 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 20 0 100

Fen 20 20 0 100

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHİREİKLİLTÜRKEN 1485 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,480 228,890 9 227 3678 12922 135671

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,65 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 35 55 16,67 19 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCbAADcdcbcDCbacAbBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abdAbCCaDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACadbdbBD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) daCBDcAbbd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dcAdbcaDbDCbadbacBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bbddDcAcBcAbbcdaCdcB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ATMACA 836 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,787 228,890 5 177 2885 10599 111707

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 3 4,00 20 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 4 4 2,67 27 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,86 3,93 4,53

Matematik 20 3 1 2,67 13 1,65 2,13 3,40

Fen 20 9 1 8,67 43 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 27 13 22,67 25 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAd b Ca  D     B   

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbaCB Bd D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbDBaAdcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sayısal (MAT)  BA            D  d 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) C B D  DBDAA   b  D 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 3 25

Türkçe 20 5 3 25

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 1 45

Fen 20 9 1 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN POLAT 850 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,570 228,890 6 183 3025 10992 115851

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,65 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 38 35 26,33 29 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdbdCCDaDDbdccbBbCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbaaBbcdAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aADBCAaaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)       a C a         

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcdcDcADBDcAdbdCCaDa

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERGİN KÜÇÜKARSLAN 1490 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
145,787 228,890 14 286 4360 14787 154592

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,65 2,13 3,40

Fen 20 5 11 1,33 7 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 26 40 12,67 14 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCbAbDBdca cCD Dc ac

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAcbCCccd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACacbdABc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBdacDdaDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)       a C a         

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcdBa Ac c cab CbacB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR AYDIN 864 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,030 228,890 10 229 3688 12962 136018

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,65 2,13 3,40

Fen 20 4 9 1,00 5 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 27 29 17,33 19 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DA D BcCc aD cd cB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbd D ddDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAa BACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBd bb   d

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) d  c     B    A D  B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbbaDcAD   a  dc  ab

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 9 20

Fen 20 4 9 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DURAN 944 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,740 228,890 3 98 1756 7150 75963

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 2 3 1,00 10 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 5 1 4,67 23 1,65 2,13 3,40

Fen 20 12 6 10,00 50 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 39 21 32,00 36 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAa CbCa DDA BA BDda

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) Bb  B c  c

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCA BAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG)  dccb Cb  

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cB A  C          BB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bcaBDDAbBDcACcACCB  

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 0 67
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YUNUS DÜZGÜN 874 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
185,250 228,890 8 200 3262 11640 122720

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,65 2,13 3,40

Fen 20 11 9 8,00 40 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 33 38 20,33 23 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdbdCCDCDDdbccbBbb 

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCCd dd c

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAcBCddaAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BacBdDCdca

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)        a         Dcd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cDdBDdAbBDcadCBDAdBa

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖMÜRSOY 952 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,580 228,890 2 79 1499 6391 68048

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 1,65 2,13 3,40

Fen 20 16 3 15,00 75 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 47 25 38,67 43 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDddDBBAdcbCDCadCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbAADCCcDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACddAaABb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  dCB DAbD 

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ca         a  cD c  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDbAaBDAACDACCBD 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA SUNGUR 1932 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,537 228,890 7 193 3122 11238 118421

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 0 4 -1,33 -13 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,86 3,93 4,53

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,65 2,13 3,40

Fen 20 14 3 13,00 65 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 27 26 18,33 20 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCbbdDdabCccdcdbAbBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbd c     

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAadaAC   

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT)      c     C   c a  

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCdD AaBDDCAC DAC a

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 4 0

Tarih 10 0 4 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 3 70

Fen 20 14 3 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEBİ İDRİS ÜNLÜ 817 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
165,170 228,890 12 241 3810 13271 139101

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 1,65 2,13 3,40

Fen 20 13 7 10,67 53 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 30 39 17,00 19 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCbAbDBdca c Dbadbac

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAcbCCcDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACacAdABc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)   d b daDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  d   c a d         c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbCBDAAbBDbbACBDAdBc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 5 0

Matematik 20 0 5 0

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİTALİ CANPUNAR 153 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
82,120 228,890 17 374 5663 18628 190050

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,65 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) abcbdacBdCa*CDCacbdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbcbcdbcad

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ccCbcdCAAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dcbabcdCba

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) bcAdbaCbacdbbdbcadaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) abcdbDbaacbcbabCdBDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 900 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,323 228,890 11 232 3718 13025 136549

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,65 2,13 3,40

Fen 20 5 9 2,00 10 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 29 48 13,00 14 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdcdADBaAbDDaabDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbcAcddBca

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ab adcCAB 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBacabcbDa

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) Accda CDb dbCc  d Bc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBdc A dc  C A bcad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 10 25

Matematik 20 5 10 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN BAKİ ÇOBAN 1972 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,897 228,890 4 113 2051 8081 85657

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,65 2,13 3,40

Fen 20 14 3 13,00 65 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 40 25 31,67 35 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAcbbdCaCDDAAB dBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR)    b      

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaA dcC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADdaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ad B   b cD ac a    

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcCBDAAaBDDCACB  bB 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 1 0

Tarih 10 0 1 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 3 70

Fen 20 14 3 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ KAĞAN YAKAR 911 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,177 228,890 15 297 4611 15572 162499

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,65 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 26 63 5,00 6 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BdBaCdbabacdAdcbaDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDbacadcba

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) acacdAdcbD

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) abAcAbCba 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AccbadCbCadbbAdcBBad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDcBabcDcbAbCDcbaBcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN TANER 982 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
107,537 228,890 16 347 5277 17451 180303

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,65 2,13 3,40

Fen 20 4 15 -1,00 -5 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 21 68 -1,67 -2 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cAacbdbcaaDdcccacbCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BcdaBbddAb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) accddddcdB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) abcdcbabcD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABbddaCDbaaaCdcDBaBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) ac dbacDaacACcAdbdcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞEVVAL KILIÇ 941 8J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,873 228,890 13 272 4227 14388 150627

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 17 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,59 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,26 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,89 3,40 4,62

Matematik 20 0 7 -2,33 -12 1,65 2,13 3,40

Fen 20 9 11 5,33 27 7,00 6,69 8,18

Toplam: 90 31 43 16,67 19 21,02 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cAdDCCCabbDbddcaBDaa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCddDBbAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbcBaACBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG)   bB cbbac

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) c  b a  b da  c     

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBabcADBDAdbcbCCdcd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 7 0

Matematik 20 0 7 0

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SAFA ÖZTÜRK 981 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,550 228,890 4 33 676 3365 35196

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 6 2 5,33 27 3,76 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 57 20 50,33 56 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAdDBBACbaCDCDdCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abAADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdCbcACbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCabaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)   ABAAd  c      D  B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBD caBDDCACBDAdcD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇORUK 998 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,103 228,890 8 108 1978 7863 83347

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,76 2,13 3,40

Fen 20 9 8 6,33 32 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 44 32 33,33 37 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  Ad abCDCDDAAacdBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCC bcddD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAbaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) abcBADCaD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  Bb  cbD DdaC AD B c

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBB  AaB dAaDcCbBad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ŞİMŞEK 1039 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,320 228,890 12 217 3534 12470 130902

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 5 8 2,33 12 3,76 2,13 3,40

Fen 20 4 8 1,33 7 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 32 33 21,00 23 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DdbD Bca DbDCa aBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDdADCCaDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdCbdAabA 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)    dc  CbC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BC c  a  dc bdbBb AB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) Bb d dcad  b  BD bB 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SEYHAN 1010 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,053 228,890 14 233 3724 13042 136787

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 7 7 4,67 23 3,76 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 17 17 11,33 13 28,73 24,21 31,16

Sayısal (MAT) baA  cCDb    AcDcBdA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBacAbBDAdbbddbcDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR ÖZEL 1024 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,400 228,890 9 135 2323 8947 94982

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 8 10 4,67 23 3,76 2,13 3,40

Fen 20 10 6 8,00 40 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 42 36 30,00 33 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDA Dadbd aaD a CdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDbb CCcDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) Bba BACABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCaDaACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BbbaAcdDbdDCCdAB cb 

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  DCBDdADcaaCACB  ad 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 10 40

Matematik 20 8 10 40

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 6 50

Fen 20 10 6 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR CANTAV 1035 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,483 228,890 11 175 2868 10550 111148

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,77 3,40 4,62

Toplam: 90 38 10 34,67 39 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAdDBdAbbaaDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAADCCdDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACC ACA D

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBbDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 1 70

Din K.ve A.B. 10 7 1 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ŞAHİN 1038 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,773 228,890 1 6 105 825 7950

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 14 2 13,33 67 3,76 2,13 3,40

Fen 20 18 2 17,33 87 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 74 12 70,00 78 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAcDCaCbCDDAABACcDCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBDaAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCACaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBA  BCDCDC CAADBBa 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDaAcBDAACDACCBDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES EBRAR GÜRBÜZ 1011 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,937 228,890 3 22 479 2552 26409

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,76 2,13 3,40

Fen 20 18 2 17,33 87 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 65 18 59,00 66 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAADBcACDbCcCcACaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDAADCCaDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dACCaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)   bBbcd dcDCC    DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAAcBDaCACBDACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ASLANTÜRK 1013 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,570 228,890 7 93 1691 6951 74000

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,76 2,13 3,40

Fen 20 14 6 12,00 60 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 44 31 33,67 37 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dbd CCCaaDDAdB CBcda

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCdDBcdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN)  ADdCb aAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG)     AbCCba

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBd bBCDC a C    adA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBDDADdDdACDbdCBDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN BAĞ 946 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
98,520 228,890 19 361 5471 18022 185090

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,76 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 26 64 4,67 5 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dcBbbCaDbccdbacacabb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) caCbdacAcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bAcBacaBcB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABbDaCca

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ccbAdBacbcbcdcbacBcd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbacbDAcBadbCbcaCacB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR AKKERMAN 1015 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
170,527 228,890 13 226 3648 12829 134778

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 4 10 0,67 3 3,76 2,13 3,40

Fen 20 8 8 5,33 27 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 31 49 14,67 16 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAcDCbdaCbaAAcAdBabD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ccCdcDdddb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbDBaAaad 

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cacabDCacc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)   b bcb d daCcAD Bcd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bDccbDADabAd  AC B d

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA DEMİR 1016 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,977 228,890 10 156 2660 9961 105321

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 5 4 3,67 18 3,76 2,13 3,40

Fen 20 9 10 5,67 28 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 34 38 21,33 24 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAdDcBA cDdDCaAa B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) d ccDCdcbd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAadacCbAc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  Baa cACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c   c    a   A aDDAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) dbCBD AbBbaCdbBDdbdD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM MERT YÜKSEL 1040 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,457 228,890 6 63 1167 5193 54894

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 3 5 1,33 13 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 5 7 2,67 13 3,76 2,13 3,40

Fen 20 15 2 14,33 72 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 48 23 40,33 45 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) B B CCC CDDAbB CBaCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDabB cd D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAaccA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) Ba BADCC a

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  BAAaBac  a C da  a 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDDADBDc CD CCB a

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 3 65

Türkçe 20 13 3 65

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 2 75

Fen 20 15 2 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜRŞAT GÜNKAYA 1047 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,773 228,890 2 8 140 1041 10261

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 17 3 16,00 80 3,76 2,13 3,40

Fen 20 17 3 16,00 80 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 69 21 62,00 69 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAcDadCbCDDAdBACBDCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBbBAdc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bAcBCAdcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBAACBCDCDdDCAcDBBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDDADBDbACDAbCBaB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 3 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT SAĞLAM 1731 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
130,307 228,890 17 303 4719 15899 165964

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 4 8 1,33 7 3,76 2,13 3,40

Fen 20 5 9 2,00 10 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 22 45 7,00 8 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dbdb baaCaDAb daB C 

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDbdcbabbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) a cBCbdcAC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adb Aa  b 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dc  CdabCDb C  b   d

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) d da cADBadbC  C  bd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 11 25

Türkçe 20 5 11 25

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 0 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE   KAZAR 876 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
161,913 228,890 16 249 3904 13526 141705

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 6 13 1,67 8 3,76 2,13 3,40

Fen 20 8 12 4,00 20 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 31 50 14,33 16 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDccDdaAac Ca  d aB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDd DC dcB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAaacbd Aa

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bBaBa cCbb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dCbcAdCbbdDaaA abcbB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDaBadADcDcbdddDddBc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 13 30

Matematik 20 6 13 30

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHME TEMİN BASIÇ 1067 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
92,063 228,890 20 368 5560 18295 187468

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 3,76 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 24 65 2,33 3 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCaAbDccAbDadbdacbad

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDcdbCbBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ccaCBcCbAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bcbdacdaDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dbbcdbbb ccbCbdccDcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cabBabAbcacabCcDAbca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEKSELİNA BÜKEN 1030 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
165,797 228,890 15 239 3788 13209 138619

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 2 5 0,33 3 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 3,76 2,13 3,40

Fen 20 8 11 4,33 22 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 31 47 15,33 17 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  dDAbDBacdbDCD DACdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cc  cCd Dc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BdC dc cBc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ccddaaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ab  bbbc ccaCd BDabd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDbdDBbba adacCdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL SOYDEMİR 1032 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,470 228,890 5 55 1052 4721 49648

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 10 7 7,67 38 3,76 2,13 3,40

Fen 20 14 4 12,67 63 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 52 31 41,67 46 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDAcDBdAaD  DabACdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDbbaCCcDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACbcACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBCaDaACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BbbaAcdDCdD  dAB DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDcADBDDCACB bad 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 10 7 50

Matematik 20 10 7 50

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 4 70

Fen 20 14 4 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT  EFE CAN 73 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,970 228,890 18 305 4730 15926 166220

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 7,26 7,35 8,36

Tarih 10 2 5 0,33 3 3,28 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,07 3,93 4,53

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,77 3,40 4,62

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 3,76 2,13 3,40

Fen 20 6 5 4,33 22 8,10 6,69 8,18

Toplam: 90 23 46 7,67 9 28,73 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dAabadCDbaaAcBdbB  a

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) Bc Cc a cb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dcbBaA dAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCccAa bc 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cadcCcC  cd b cDadac

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cb  b A B  Aab C a B

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 2 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 5 30

Fen 20 6 5 30

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ALTUNTOP 309 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,037 228,890 16 260 4024 13826 144895

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 0 6 -2,00 -20 3,04 2,54 3,21

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,07 2,13 3,40

Fen 20 7 9 4,00 20 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 19 27 10,00 11 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C cAbaBddCaDCD ac  B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbdcbd    

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sayısal (MAT) b   aB    b    D Bc 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bDBBDaAadDdd D dad  

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 8 40

Türkçe 20 8 8 40

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 6 0

Tarih 10 0 6 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 0 0 0

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 0 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 0 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK ÖNAL 1078 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,697 228,890 1 24 519 2709 28096

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 7 3 6,00 30 2,07 2,13 3,40

Fen 20 14 5 12,33 62 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 62 14 57,33 64 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADd ACDaCDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) ccAADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACa ACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBCBD ACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) B   Ac  C cC A c D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BaCBDAAaBDa dCBDAdBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ADIGÜZE L 218 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,447 228,890 6 105 1859 7483 79582

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 2,07 2,13 3,40

Fen 20 11 9 8,00 40 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 50 34 38,67 43 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDbADBcACbaCDCDAaBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDdbDCddDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACCaACAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  d  dab aaab  dDdBBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CccBbcADBDdAbDcCCBbd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE MERCAN 16 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,790 228,890 4 73 1345 5857 62096

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 4 3 3,00 15 2,07 2,13 3,40

Fen 20 14 6 12,00 60 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 47 29 37,33 41 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAcbCaCaCDDbABAaBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BcddBDcdcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dcbcC* BdC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABAbbCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cC Bcc           D B

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDdADBbcdACBDcCBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 3 20

Matematik 20 4 3 20

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRAAYDOĞDU 1086 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,660 228,890 13 242 3829 13314 139527

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 2 2 1,33 13 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 3 3 2,00 10 2,07 2,13 3,40

Fen 20 4 10 0,67 3 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 27 29 17,33 19 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) B cbCCCc aD Aa CdDaD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCd Dcc D

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) Cb Bad BcB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) ad    C  D

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) BCcB      c        c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbbBD A d cd d b Cdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

ÜÇGENLER 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKYÜZ 1096 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,330 228,890 2 34 699 3442 36258

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 7 3 6,00 30 2,07 2,13 3,40

Fen 20 15 5 13,33 67 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 56 19 49,67 55 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BA DCCCcCaDAbBACBDC 

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ccCCBDdAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAaBcA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aC  AD aDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cBA  B D  a CA Dc   

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDaAadDAACDbCCdDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 0 67
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN GÖKÇAL 1976 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,387 228,890 20 337 5075 16879 175237

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,93 3,40 4,62

Toplam: 90 16 34 4,67 5 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCadADdccbbaCDbcdaBc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDcdbaCcDc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dAaCBbddBc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AddBcacbcd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SEYHAN 1093 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,870 228,890 3 42 803 3848 40492

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 2 7,33 37 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 7 4 5,67 28 2,07 2,13 3,40

Fen 20 18 2 17,33 87 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 54 17 48,33 54 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAa   Ca D A   CB C 

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) daCCBcBAcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CcDBaAaaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADbCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)      c  acD  AABDDAc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcCBDAADBDaCACBDACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 2 40

Türkçe 20 8 2 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 4 35

Matematik 20 7 4 35

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY VURAL 1106 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,930 228,890 10 172 2849 10508 110801

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,07 2,13 3,40

Fen 20 8 8 5,33 27 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 37 29 27,33 30 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cABcCbCaaDDAcc  BD  

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbCCdDaAAc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCAbd A

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BbABADCb  

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dbb           ABD  c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) acdBDb bB  CA dDdaBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN HASIRCI 1158 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,303 228,890 9 165 2779 10306 108959

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,07 2,13 3,40

Fen 20 12 2 11,33 57 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 34 32 23,33 26 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdcAcDdaAdDabD  b  d

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDddaCbcaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAa BcadCD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AcbBDacaDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) cBb        b     BaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDaAbBDAAC     D 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 10 30

Türkçe 20 6 10 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 2 60

Fen 20 12 2 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HURYE BAYRAKDAR 1115 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,940 228,890 15 257 4003 13754 144143

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 5 6 3,00 15 2,07 2,13 3,40

Fen 20 10 9 7,00 35 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 15 15 10,00 11 25,03 24,21 31,16

Sayısal (MAT) b    B D  baC  DcccA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bDBBDaAadDdcCDbCbd B

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREMDEMİRBAŞ 1120 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,590 228,890 18 319 4907 16389 170614

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 4 8 1,33 7 2,07 2,13 3,40

Fen 20 4 12 0,00 0 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 24 52 6,67 7 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) a bdbDccACbaaDaaddBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abcbadCBDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BbaacbCAA 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) AddabDcabC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dCABdcb dac C b     

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) c  Ba dacDabA Bacbdc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR SUBAŞI 1829 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,927 228,890 14 246 3876 13446 140909

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,07 2,13 3,40

Fen 20 4 13 -0,33 -2 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 32 34 20,67 23 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbbAADacACb         

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdADCCBad

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACadAdAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBCBDaAdbd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) Adc CB c  a      B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) db db AaBDdAbbcdad d

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 5 30

Türkçe 20 6 5 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BERAT BİRCAN 1141 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,760 228,890 8 149 2491 9455 100071

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,33 37 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,44 3,93 4,53

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 2,07 2,13 3,40

Fen 20 13 3 12,00 60 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 35 19 28,67 32 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAB CC   a AbaAbBD a

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBDabAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaAbccA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sayısal (MAT) cbb  c              

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAADBDaC CdD  d 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 5 45

Türkçe 20 9 5 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 4 0

Matematik 20 0 4 0

ÜÇGENLER 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 3 65

Fen 20 13 3 65

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÖNLÜEL 1143 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,383 228,890 12 190 3096 11183 117743

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 7 10 3,67 18 2,07 2,13 3,40

Fen 20 14 6 12,00 60 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 21 16 15,67 17 25,03 24,21 31,16

Sayısal (MAT) cBbAddb Cadb cAD BaA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDbAbBDAACbdaCaDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLIGÜL AKBALIK 1153 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,103 228,890 11 188 3073 11122 117139

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 1 2 0,33 3 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,44 3,93 4,53

Matematik 20 1 0 1,00 5 2,07 2,13 3,40

Fen 20 7 8 4,33 22 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 29 19 22,67 25 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCcAADdBAdcc DaDACaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR)   cdD     

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BbCCBdCABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT)                  B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cba   ADBD  abdCCdcc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 2 10

Tarih 10 1 2 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 0 5

Matematik 20 1 0 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN DÖNMEZ 1139 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,740 228,890 7 130 2266 8776 93237

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 3 4 1,67 17 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 3 5 1,33 7 2,07 2,13 3,40

Fen 20 11 3 10,00 50 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 38 27 29,00 32 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dc bdC DCDDbbBA BD D

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cD CB cd c

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dADBCddaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCcBADbaDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) a  Bbc b       c  AB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAAbBDbCA     d 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 3 55

Fen 20 11 3 55

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEBAHATTİN POLAT 735 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
146,810 228,890 17 282 4330 14705 153813

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,07 2,13 3,40

Fen 20 5 15 0,00 0 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 34 54 16,00 18 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dAdbCbCaCaDAABcCBDbD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDaCBDddAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bdbaabC AB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCbaAbCbD 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dcbdddbcbbaaabcaaBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CaBdcbAaBcbbbcAadcba

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN AKAY 30 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,037 228,890 19 332 5041 16767 174205

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 3 5 1,33 7 2,07 2,13 3,40

Fen 20 4 7 1,67 8 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 7 12 3,00 3 25,03 24,21 31,16

Sayısal (MAT) a  Bbc b       c  AB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cb  D A db dc B  aB 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 7 20

Fen 20 4 7 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAYFUN ENES SEYFİ 1287 8L

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,150 228,890 5 86 1583 6646 70947

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 8,31 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,04 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,44 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,93 3,40 4,62

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,07 2,13 3,40

Fen 20 12 5 10,33 52 7,44 6,69 8,18

Toplam: 90 44 29 34,33 38 25,03 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAADa ACDDCDCadCBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDd DCCBaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAC cACADb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) baCaacdacb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) B bd cb CcDb A      

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  DCBDAADBDaC CBb acb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 0 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 5 60

Fen 20 12 5 60

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET RONALDO 0 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
74,847 228,890 19 378 5725 18800 191299

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,33 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 7 33 -4,00 -4 20,35 24,21 31,16

Sayısal (MAT) BacadAbabacabAdabaca

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cabaDbcacaDbcbacACac

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMETRONALDO 333 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,947 228,890 17 349 5363 17708 182694

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,37 3,40 4,62

Toplam: 90 14 36 2,00 2 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCDbdDdabbcadbCadbcB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) acbADbacb*

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) dAbaBACdAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) baCaDababa

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ İNCEKARA 1170 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
120,080 228,890 14 327 4987 16628 172919

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,37 3,40 4,62

Toplam: 90 19 31 8,67 10 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdDAdDcadCcaaDbbcadc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDbAcCdcDa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACdadCcAc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABacbadCbC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY BEST 1316 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,720 228,890 4 60 1101 4926 51899

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 8 3 7,00 35 1,33 2,13 3,40

Fen 20 12 7 9,67 48 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 51 29 41,33 46 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAADBdAdDadbCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) ccdcDCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAadcbCAAb

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCdDbACaC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  CABbc b  D  A   DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDbAaBcaCACBDdaB 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ÇAVGIN 1172 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,410 228,890 10 222 3578 12612 132489

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 5 11 1,33 7 1,33 2,13 3,40

Fen 20 6 3 5,00 25 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 30 33 19,00 21 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAdabdCb   AABdC D c

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dbdC D cA 

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aADBbA cAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) Bd  AcCbb 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) c bACaC   bDdbdDccdd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN)  b B  Aa D A D a  D 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 3 30

Fen 20 6 3 30

KALITIM 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇALIK 1177 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,237 228,890 3 59 1081 4834 51018

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 6 10 2,67 13 1,33 2,13 3,40

Fen 20 14 6 12,00 60 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 57 28 47,67 53 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) abB CdCDCDDAdBACBDbD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDCdBDcAdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAccCAaBAB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cd dd bD DbcC dDaBdA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDDAadDcAaDACCBbd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SARITEPE 1239 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,413 228,890 8 180 2973 10842 114408

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,37 3,40 4,62

Toplam: 90 34 16 28,67 32 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCacdDdBACDaCDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbAbDCCcaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACCabCAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBCBDDAbDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES METİN 1180 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,620 228,890 2 43 859 4042 42664

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 6 10 2,67 13 1,33 2,13 3,40

Fen 20 19 1 18,67 93 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 58 26 49,33 55 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAADBcAaDbd C dCdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDbADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACCcdCcAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBCBaaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) ab a cCaCaDaC  daDAd

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDAADdDDCACBDACBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN RONALDO 1246 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,057 228,890 13 317 4897 16357 170325

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,33 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 29 58 9,67 11 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dcBbCbaDabbdcaACBbda

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) acdbBDBcAa

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) adDBCAddbC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCABdbCacb

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) A cbddbcbbacbd  cBdA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dbcaaDdbaDcbbDACCacB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA DEMİRDAŞ 1204 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,040 228,890 7 131 2282 8827 93765

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,37 3,40 4,62

Toplam: 90 41 9 38,00 42 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CaDAADBBACbDCDCDACaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAADdCBDd

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACdcACbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREMGÜLMEZ 1184 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,263 228,890 12 316 4891 16345 170180

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,33 2,13 3,40

Fen 20 2 3 1,00 5 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 23 52 5,67 6 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BdcbdadDabDAAcbacDbc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCdBbaAbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bAbcacbBcB

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCccbDdbaa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AabcaabbdabbCbcDdBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) ac               BaB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 2 3 10

Fen 20 2 3 10

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 0 0 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KATI BASINCI 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSMETHAN KOCAK 1187 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,840 228,890 5 72 1328 5795 61401

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 9 0 9,00 90 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,33 2,13 3,40

Fen 20 14 2 13,33 67 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 46 17 40,33 45 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdDCCCD  DAA dCBD a

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) ccdCc  dcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN)  ADBCAbacA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BC BADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) b c b  D         B  

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBb ADBD bCDACC  B

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 3 65

Türkçe 20 13 3 65

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 1 33
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 0 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 2 70

Fen 20 14 2 70

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER SI A K* IL 1192 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,210 228,890 6 122 2188 8519 90584

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 7 7 4,67 23 1,33 2,13 3,40

Fen 20 14 1 13,67 68 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 38 41 24,33 27 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cABbCdabdDccdabbBcCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BDCdabdAca

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CdcBaAaabA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) cdbadDCabc

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) cac daCD  acCA D B A

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) aDBBD A BDAACD CCB  

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 1 70

Fen 20 14 1 70

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇIRAK 1196 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,800 228,890 11 269 4175 14245 149073

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,33 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 29 61 8,67 10 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) cAdbCadDbacAdBAdBaCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) acdbaacbcD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) acDBaddBbD

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) adcacaCaab

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) AdbdaabbCbacdAADacdb

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcBacDADBDcAdcbCadDa

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE İERİ 1456 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
59,887 228,890 20 382 5795 19015 192605

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,33 2,13 3,40

Fen 20 2 18 -4,00 -20 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 5 35 -6,67 -7 20,35 24,21 31,16

Sayısal (MAT) cacdbAdbCdaabdccaDbc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BcbdaAcbdacdbaacdbdc

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

ÜÇGENLER 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 0 1 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE İLERİ 0 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
98,693 228,890 18 360 5467 18013 184994

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,37 3,40 4,62

Toplam: 90 14 36 2,00 2 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aCbbdadcAbDaCbdacbdc

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDAcbadcaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BAdCdbbACc

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cabdcaACbd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ŞAHİN 1197 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,083 228,890 1 20 454 2464 25565

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 7 10 3,67 18 1,33 2,13 3,40

Fen 20 16 4 14,67 73 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 65 22 57,67 64 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABDCCCaCDDAABACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCCBDBAdD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CAadCAbdAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) caA dBbDb aDd dDaBBd

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDDAcdDAACbACCBDd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 2 1 67
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZBEY BARAN EFE 1171 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,467 228,890 16 342 5152 17082 177048

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,37 3,40 4,62

Fen 20 5 9 2,00 10 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 15 33 4,00 4 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) Bc c ad Caad  b Bb a

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) c  bcac bD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) Cd  aA BbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) a c baCCc 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (FEN) CDB b AcBad ab d  cd

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 10 15

Türkçe 20 3 10 15

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 0 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 0 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 0 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ÖKSÜZ 9 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,410 228,890 9 185 3032 11007 115994

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,37 3,40 4,62

Fen 20 9 6 7,00 35 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 33 25 24,67 27 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAbDcaAdDcdDCaAbdB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cbcADCCc  

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN)  ACCa     

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCabbACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (FEN) cbCaDAA BbDC  dDbC  

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 1 30

Din K.ve A.B. 10 3 1 30

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 0 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 0 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÜLKÜ FINDIK 1227 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,647 228,890 15 331 5031 16737 173832

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 20 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 6,52 7,35 8,36

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 2,33 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,89 3,93 4,53

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 3,37 3,40 4,62

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,33 2,13 3,40

Fen 20 2 10 -1,33 -7 6,65 6,69 8,18

Toplam: 90 18 36 6,00 7 20,35 24,21 31,16

Sözel (TÜR)  b A Dad CD b C A d 

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aD b d a c

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACdcbdA D

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) d     ca  

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) aC  A d b Dbbc a a c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  bCdcb a c b d ac B 

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 5 30

Türkçe 20 6 5 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 5 10

Tarih 10 1 5 10

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 0 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 0 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 0 0 0
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AŞ    *V   L 0 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,000 228,890 13 308 4756 15989 166850

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,71 3,40 4,62

Toplam: 90 21 29 11,33 13 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dbbdbadBcbDDaDbDdCaB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDddDCdBaa

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACddcCAAa

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCacacCad

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAYA 1327 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,557 228,890 3 19 431 2371 24610

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 9 4 7,67 38 2,93 2,13 3,40

Fen 20 16 4 14,67 73 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 62 18 56,00 62 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) aAdbCaCDCDDAABACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) dDCC DdbAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBaAbBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aC BA CCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABAA B c  Cb  ADc Bc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CcBBDbAbBDAACDAbCBDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 0 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 0 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 4 45

Matematik 20 9 4 45

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 3 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERK KÖKSAL 1273 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,520 228,890 8 184 3027 10999 115904

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 7 13 2,67 13 2,93 2,13 3,40

Fen 20 7 13 2,67 13 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 41 49 24,67 27 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDAADaaACbaaDbaACBd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDAADCacaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cAaaccCABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) dBaabDbCDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dbAcAcbbCdbdCAdBacAc

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDbBDdADcbDbAacabdac

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

ÜÇGENLER 3 1 2 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET ŞAHİN 1275 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,227 228,890 10 218 3557 12546 131797

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 5 5 3,33 17 2,93 2,13 3,40

Fen 20 12 8 9,33 47 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 17 13 12,67 14 29,67 24,21 31,16

Sayısal (MAT)  ab C b C  c   D BBb

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbaBDaADBcdAbDACCBad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ŞAHİN 1291 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,217 228,890 5 56 1055 4732 49796

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 6 4 4,67 23 2,93 2,13 3,40

Fen 20 12 4 10,67 53 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 54 21 47,00 52 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAdbC CaCDDAcBACBDCa

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) abCCBDBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADBCAaacA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCdBADCCDa

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)  BA b  DbD  C  Da c 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) Cc BDbADBDAAC AbC b 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 4 30

Matematik 20 6 4 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 1 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 0 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YÜCEL 1336 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
100,960 228,890 16 353 5421 17878 184039

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,93 2,13 3,40

Fen 20 4 16 -1,33 -7 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 25 65 3,33 4 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dABDbaaaacadAcAbBDCb

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) aDCddDdAbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) aAadaAbcbA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) dCdaAbCdba

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) dadbdcacbcbaddbDadBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bDccbbAbdbAbbbbbCdad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 2 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 3 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SELVİ 1334 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,687 228,890 4 38 767 3709 39048

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 8 7 5,67 28 2,93 2,13 3,40

Fen 20 14 6 12,00 60 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 62 22 54,67 61 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAdDBaAdbaCaCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdADCCBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACdBACABD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABCBDDACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) dC BAcabC cCa  B DbB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BDCBDcAadDcCACBbAbBD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES USUL 1315 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,753 228,890 7 136 2336 8991 95482

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,93 2,13 3,40

Fen 20 6 5 4,33 22 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 36 29 26,33 29 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDA DBcACDDCDaD aBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) BDbdcCb ad

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACaadaAAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) cBdB aAbb 

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BCAdbc   B   b     a

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) B  BDAAc b  d Bc d  

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 0 1 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 5 30

Fen 20 6 5 30

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 0 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 0 0 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL FİLİZER 1341 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,920 228,890 11 230 3692 12969 136099

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,71 3,40 4,62

Toplam: 90 27 23 19,33 21 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAdDBBAbDaCaCcAbBa

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) abAccCCBad

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACddcCcAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) caCBDccCcd

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE KILIÇ 1386 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,263 228,890 15 321 4915 16418 170838

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 9,65 7,35 8,36

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,71 3,93 4,53

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 2,93 2,13 3,40

Fen 20 4 8 1,33 7 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 18 26 9,33 10 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) bCaAADacAb D a a    

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (DİN) BAC BddACD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sayısal (MAT) B   bd   d  acb aa c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbbd  AcB  C b aA  c

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 7 30

Türkçe 20 6 7 30

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 2 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

ÜÇGENLER 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 0 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 0 0 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDEMİNÇA AL 1347 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,200 228,890 12 274 4243 14440 151120

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 2,93 2,13 3,40

Fen 20 9 9 6,00 30 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 28 58 8,67 10 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ddccCbCDCDDAbdACBbac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cabdabcdbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) dbbcCdaBdC

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCccdbCabD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) bcdcbddDdbdadd Daa A

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) bbcdDDADaDbdCDcb B B

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN AKSOY 1349 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,667 228,890 6 74 1347 5861 62180

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 3 2 2,33 23 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,93 2,13 3,40

Fen 20 15 5 13,33 67 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 47 21 40,00 44 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BAB C CaCDDdABdCBDC 

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBDddAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADcCbbaAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) Bb  A  Cb 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)        ad  a  dD  B 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBDaAbBDAACDAbCdDc

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 3 70

Türkçe 20 14 3 70

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 0 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP TALHA ARSLAN 1356 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,880 228,890 2 14 270 1711 17264

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 10 5 8,33 42 2,93 2,13 3,40

Fen 20 17 2 16,33 82 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 65 17 59,33 66 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAADBBAC aaDCDACBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dDdcDCCBaB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cbCdBACA D

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) ABC DDACDb

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) BbABAAC CcDC c a D c

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) aDCBDAAbBDDCACBDA BD

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 10 5 50

Matematik 20 10 5 50

ÜÇGENLER 3 2 1 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 2 0 67
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM ÇELİK 1582 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,223 228,890 9 203 3319 11813 124496

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,93 2,13 3,40

Fen 20 10 7 7,67 38 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 32 40 18,67 21 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CbDbdaaBbCDaCa addBd

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbdbDCCcDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cdCaccCAD 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) c da acaDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)  C  d  a d    A aDcB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) cbbBDAA B DdACdD Cdb

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 1 50
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 0 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 0 0
ÖZ ISI 1 1 0 100
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 0 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFEFE GÖZDE 1610 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,507 228,890 14 320 4910 16397 170658

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 2,93 2,13 3,40

Fen 20 7 11 3,33 17 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 27 51 10,00 11 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BbdcCbCDd DdABd BbCc

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBadbbc

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CdDaaACBdA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) ab        

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) Accbddbcacbcadbbcaad

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) aaBdcaAbd bACDca cDB

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 1 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 0 0 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 0 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 19 5

Matematik 20 1 19 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 0 3 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 0 1 0
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 0 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR YILMAZ 168 8N

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,340 228,890 1 2 59 475 4292

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 16 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,65 7,35 8,36

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,67 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,71 3,93 4,53

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,71 3,40 4,62

Matematik 20 16 2 15,33 77 2,93 2,13 3,40

Fen 20 16 4 14,67 73 8,21 6,69 8,18

Toplam: 90 77 11 73,33 81 29,67 24,21 31,16

Sözel (TÜR) BABDCCCaCDDAABACBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cDCCBaBAAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CcDBCAdBAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABADCCDD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) ABA CBCDbDC CAADaBBA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDdBDDADBDAACbAdCBDa

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 16 2 80

Matematik 20 16 2 80

EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
ÜÇGENLER 3 3 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 2 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 1 1 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAYTEMİR 1368 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,337 228,890 4 58 1066 4769 50299

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 6 5 4,33 22 2,61 2,13 3,40

Fen 20 15 4 13,67 68 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 49 25 40,67 45 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CCDAbDBBAC adD DAC B

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbdcDCaBDB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACd ACA b

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bBCa aAd b

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) c c  c Da  DC  D BBc

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CDBBabADBDAACDACCda 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 3 70

Türkçe 20 14 3 70

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 0 1 0
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 1 1 50
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 0 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 1 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 1 0 100
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ CEVİZCİ 1463 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
147,887 228,890 16 279 4303 14621 152963

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 2,61 2,13 3,40

Fen 20 6 14 1,33 7 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 32 48 16,00 18 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dCDAbDBBbCaaabCcAbBB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) aDdcDCCBcB

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) BACbaACACD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG) bcacbbcbca

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT) daccacab Db         

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) dDcBbbAaBaccbcdbCBad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 0 3 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 1 0
CEBİRSEL İFADELER 2 1 0 50
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

KALITIM 1 0 1 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 1 0 100
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 0 1 0
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY SONUÇ 1471 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
148,350 228,890 15 278 4292 14592 152631

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 2,61 2,13 3,40

Fen 20 7 12 3,00 15 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 31 46 15,67 17 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) dbaDCCdDC  A dba  aD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCCdcacAD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) bcD ab BAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) BCABcaCCa 

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT) a   cdacC cbdcbcacAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN)  cbdDdAbBDcaACdDcbca

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 0 67
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 1 1 50
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 0 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 0 1 0
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 0 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15

ÜÇGENLER 3 0 2 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 0 2 0
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 3 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 0 0
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KANDIRMAZ 1591 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
163,067 228,890 13 244 3872 13434 140777

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,61 2,13 3,40

Fen 20 10 10 6,67 33 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 30 48 14,00 16 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) ddaaCb bCbaAAddaaDac

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) BbdCdccdbb

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CbDBCddccA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) daABcaCdbD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)     bc D    d cDcBB 

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbcBbbADBDdAbDcbCBad

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 0 1 0
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 0 2 0
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 0 2 0
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 1 0 100
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 0 1 0
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 1 1 50
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 1 1 33
OLASILIK 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
CEBİRSEL İFADELER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 1 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 0 1 0
BASİT MAKİNELER 3 2 1 67
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN SÜNBÜL 1817 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,797 228,890 3 31 642 3219 33662

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 5 4 3,67 37 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 9 1 8,67 43 2,61 2,13 3,40

Fen 20 16 3 15,00 75 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 55 19 48,67 54 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) CdcAADBcAC aCDCaA aB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) dbA DCCBac

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) cACdcACbAD

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  aCBD ACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)    BAA  C D   Aa DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCBDAADBDaCACBDAC c

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 1 0 100
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 2 0 100
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 0 1 0
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

ÜÇGENLER 3 1 1 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 1 0 33
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 1 0 100
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN VURAL 1385 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,143 228,890 7 106 1885 7567 80527

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 4 1 3,67 18 2,61 2,13 3,40

Fen 20 12 6 10,00 50 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 44 29 34,33 38 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) acabdbCDCaDAbaAbBDCD

Cevap Anh. B BABDCCCDCDDAABACBDCD

Sözel (TAR) cbCCBbBdbD

Cevap Anh. B BDCCBDBAAD

Sözel (DİN) CADdCdbcAA

Cevap Anh. B CADBCACBA4

Sözel (İNG) aCdBADCCcD

Cevap Anh. B BCABADCCDD

Sayısal (MAT)     A        d   DAB

Cevap Anh. A BCABAACDCBDCCAABDDAB

Sayısal (FEN) BbCdDAAaBDaCAC bAC b

Cevap Anh. A BDCBDAADBDDCACBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 0 1 0
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 3 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
FİİLİMSİ 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 0 1 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 1 1 50
ATATÜRK İLKELERİ 2 2 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 1 0 100
KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 1 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 0 1 0
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 1 20

Matematik 20 4 1 20

ÜÇGENLER 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 0 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 1 0 100
MUTASYON 1 0 1 0
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 1 0 100
ÖZ ISI 1 0 1 0
KATI BASINCI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 0 1 0
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SON VİRAJ LGS TÜRKİYE GENELİ

ANKARA / SİNCAN / Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN EKŞİ 1388 8O

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,847 228,890 9 120 2136 8346 88687

Puanı Hesaplanan: 384 5826 19098 193127

Katılımlar: 18 385 5840 19123 193258

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,61 7,35 8,36

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,94 2,54 3,21

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,86 3,93 4,53

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,86 3,40 4,62

Matematik 20 4 5 2,33 12 2,61 2,13 3,40

Fen 20 11 6 9,00 45 9,33 6,69 8,18

Toplam: 90 41 32 30,33 34 28,26 24,21 31,16

Sözel (TÜR) C DAdDBBACbaCDaadddB

Cevap Anh. A CCDAADBBACDDCDCDACBB

Sözel (TAR) cDdbcCCdbc

Cevap Anh. A BDAADCCBDB

Sözel (DİN) ddCbaAbAB 

Cevap Anh. A BACCBACA4D

Sözel (İNG)  BCBDaACDC

Cevap Anh. A ABCBDDACDC

Sayısal (MAT)   A bc     c  dD BcA

Cevap Anh. B ABAACBCDCDCDCAADBBBA

Sayısal (FEN) CbBBacAaBDAAbDA C c 

Cevap Anh. B CDBBDDADBDAACDACCBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

SÖZCÜKTE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN KONUSU 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN ANA FİKRİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMA 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
FİİLİMSİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
GÖRSEL YORUMLAMA 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

ADIM ADIM LİDERLİĞE 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 1 0 1 0
DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA'DAN BÜYÜK TAARRUZA 1 0 1 0
ATATÜRK İLKELERİ 2 0 2 0
DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 1 1 0 100
ATATÜRK'ÜN VEFATI VE YANKILARI 1 1 0 100
DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR 2 1 1 50
ZEKAT  VE SADAKA İBADETİ 2 1 1 50
İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM 1 1 0 100
KAZA VE KADER İNANCI 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED'İN DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 1 1 0 100
KUR'AN-I KERİM'İN ANA KAVRAMLARI 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

GİVİNG REASONS AND RESULTS 1 0 0 0
EXPRESSİNG RESPONSIBILITES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 2 2 0 100
TALKING ABOUT PAST EVENTES 1 1 0 100
FOLLOWİNG PHONE CONSERVATİONS 1 1 0 100
DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
MAKING EXCUSES 1 1 0 100
GIVING EXPLATIONS AND REASONS 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

EŞLİK VE BENZERLİK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 2 0
OLASILIK 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER 2 1 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ İFADELER 2 0 0 0
CEBİRSEL İFADELER 2 0 0 0
DOĞRUSAL DENKLEMLER, ÇARPANLAR VE KATLAR 1 0 1 0
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1 0 0 0
VERİ ANALİZİ 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

KALITIM 1 1 0 100
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1 0 1 0
MEVSİMLERİN OLUŞUMU 1 1 0 100
SIVI BASINCI 1 1 0 100
ASİTLER VE BAZLAR 1 0 1 0
ÖZ ISI 1 0 1 0
ADAPTASYON 1 1 0 100
DNA VE GENETİK KOD 1 0 1 0
MUTASYON 1 1 0 100
MADDE DÖNGÜLERİ 1 1 0 100
BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1 1 0 100
BASİT MAKİNELER 3 1 0 33
KATI BASINCI 1 0 1 0
TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1 1 0 100
FOTOSENTEZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELER 1 1 0 100
PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER 1 0 0 0
